Carina Romero

De: Gwyneth Smith <portals2016@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 13:22

Para: Carina Romero

Asunto: Re: Presupuesto A2411 - Sra. Smith

Datos adjuntos: image002.png; A2411 - Sra. Smith.pdf

Gracias por el presupuesto, nos gustaria aceptarlo. éPor favor dime cémo puedo pagar el 50%?
¢Aceptdis una tarjeta?
é¢También cuando podriais hacerlo?

Gwyneth

682251688, uso WhatsApp

On 21 Mar 2022, at 09:12, Carina Romero <comercial2@balimsa.com> wrote:

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el abrillantado del suelo de marmol de su vivienda sita en Portal Nous.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.
Gracias

Atentamente,

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

info@balimsa.com www.balimsa.es
www.aepd.es



