Carina Romero

De: Infraestructures <infraestructures@mgc.es>
Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 13:53

Para: Carina Romero

Asunto: RE: Presupuesto A2755 - Mutua General de Cataluia

Buenas tardes Carina,
Aceptamos presupuesto y te confirmamos que el jueves 10/11 deberia ser por la mafiana.
Muchas gracias por tu rapida gestion,

Atentament,

Carles De Las Heras
Dep. d' Infraestructures
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Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona
T. 934 450 181 (ext. 1501)
http://www.mgc.es

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviat: martes, 8 de noviembre de 2022 13:44

Per a: Infraestructures <infraestructures@mgc.es>
Tema: Presupuesto A2755 - Mutua General de Catalufia

Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza puntual de manchas de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

El departamento de operaciones me confirma que el servicio podria coordinarse para realizar el jueves dia
10/11/22.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,
Carina Romero
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Aquest missatge s'envia des dels serveis centrals, i va dirigit exclusivament al seu destinatari, pot contenir
informacid confidencial o privilegiada. Si el receptor no fos el destinatari, preguem ens ho comuniqui el més aviat
possible. No esta permes realitzar copies parcials o totals del seu contingut, ni la seva divulgacié a persona diferent
al seu destinatari.

Este mensaje se envia desde los servicios centrales, y va dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacién confidencial o privilegiada. Si el receptor no fuera el destinatario, rogamos nos lo comunique
cuanto antes. No esta permitido realizar copias parciales o totales de su contenido, ni su divulgacién ! a persona
diferente de su destinatario.



