comercial2@balimsa.es

De: expo2@acabot.com

Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 16:36

Para: comercial2@balimsa.es

CC: ‘Sandra’

Asunto: RE: Presupuesto A2119 - Antonio Cabot Fornes

Buenos dias,

Serian las tres partes, limpieza de tienda, limpieza cristales exterior y limpieza de marmol.
Muchas gracias,
Un saludo

Cristina Sastre

Exposicidn San Ignasi

Telf. 97124 83 43

Antonio Cabot Fornés, S.A.
www.acabot.com

Este correo electrénico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacién de caracter confidencial exclusivamente
dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucidn a terceros sin la previa autorizacidn escrita de la
Entidad. En caso de haber recibido este correo electrénico por error, se ruega la notificacion inmediata de esta circunstancia
mediante reenvio a la direccién electrénica del remitente INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE
DATOS RESPONSABLE:ANTONIO CABOT FORNES, S.A. FINALIDAD: Comunicaciones con clientes, proveedores, trabajadores,
colaboradores y administraciones. LEGITIMACION: Cumplimiento de Obligaciones legales, Ejecucién de un contrato,
consentimiento del interesado y medidas precontractuales. DESTINATARIOS:No se cederan datos a terceros, salvo obligacion
legal. No hay previsidon de transferencia de datos a terceros paises. No se toman decisiones de adecuacién, garantias, normas
corporativas vinculantes o situaciones especificas aplicables. DERECHOS: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
datos, asi como se explica en la informacién adicional. INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la informacién adicional y
detallada sobre proteccion de datos en nuestra pagina web: WWW.ANTONIOCABOTFORNES.COM

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 13:16
Para: expo2@acabot.com

CC: 'Sandra' <comercial@balimsa.es>

Asunto: RE: Presupuesto A2119 - Antonio Cabot Fornes

Buenos dias,
¢Podria indicarme la opcién aceptada, por favor?

Gracias
Saludos

Caring Romero
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De: expo2@acabot.com <expo2@acabot.com>
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 13:11
Para: comercial2@balimsa.es

CC: 'Sandra' <comercial@balimsa.es>

Asunto: RE: Presupuesto A2119 - Antonio Cabot Fornes

Buenos dias,

Os adjunto el presupuesto aceptado, os agradeceria que me indicarais cuando podriais venir hacer los trabajos.
Muchas gracias,
Un saludo

Cristina Sastre

Exposicidn San Ignasi

Telf. 971 24 83 43

Antonio Cabot Fornés, S.A.
www.acabot.com

Este correo electrénico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacién de caracter confidencial exclusivamente
dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgacidn, copia o distribucién a terceros sin la previa autorizacidn escrita de la
Entidad. En caso de haber recibido este correo electrdnico por error, se ruega la notificacion inmediata de esta circunstancia
mediante reenvio a la direccién electrénica del remitente INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE
DATOS RESPONSABLE:ANTONIO CABOT FORNES, S.A. FINALIDAD: Comunicaciones con clientes, proveedores, trabajadores,
colaboradores y administraciones. LEGITIMACION: Cumplimiento de Obligaciones legales, Ejecucién de un contrato,
consentimiento del interesado y medidas precontractuales. DESTINATARIOS:No se cederan datos a terceros, salvo obligacion
legal. No hay prevision de transferencia de datos a terceros paises. No se toman decisiones de adecuacién, garantias, normas
corporativas vinculantes o situaciones especificas aplicables. DERECHOS: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
datos, asi como se explica en la informacién adicional. INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la informacién adicional y
detallada sobre proteccion de datos en nuestra pagina web: WWW.ANTONIOCABOTFORNES.COM

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>
Enviado el: jueves, 29 de julio de 2021 11:05

Para: expo2@acabot.com

CC: Sandra <comercial@balimsa.es>

Asunto: Presupuesto A2119 - Antonio Cabot Fornes

Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza (repaso) tras reforma de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.
En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias



Atentamente,

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24

%) Grupo Balimsa

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electrdnico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcion de los plazos legales aplicables. Legitimacion: consentimiento del
interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la
direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrdnico info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion
ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacion, reproduccién o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.



