Carina Romero A3 9@2 Cg%r&r)

De: Liselotte Laugesen <Liselotte.Laugesen@Webbeds.com>
Enviado el: jueves, 16 de octubre de 2025 10:56

Para: Carina Romero

Asunto: RE: Presupuesto A3702 (22 rev) - WebBeds (Sun Hotels)
Datos adjuntos: A3702 (22 rev) - WebBeds (Sun Hotels).pdf

Buenos dias,

Me acaban de confirmar que necesitariamos que rectifiguen nuestro nombre fiscal en el
presupuesto para poder firmarlo.
Tiene que estar a nombre de WebBeds Sol S.L. y sera lo mismo luego para el contrato y las facturas.

Disculpen las molestias.

Saludosy gracias
Liselotte

From: Liselotte Laugesen

Sent: viernes, 10 de octubre de 2025 17:17

To: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Subject: RE: Presupuesto A3702 (22 rev) - WebBeds (Sun Hotels)

Hola Carina,

Muchas gracias.

Me comentan que no llegaremos a tener todos los documentos la semana que viene, asi que sera
para el 1 de diciembre.

Estoy pendiente también de nuestro técnico de Prevencion de riesgos laborales, para que me
especifique exactamente que documentos vamos a necesitar de Ustedes y viceversa.

También tengo que confirmar nuestros datos exactos para poner en el contrato y supongo que habra
gue rectificarlo en el presupuesto también (hemos cambiado el nombre fiscal, aunque todo lo
demas sigue igual, solo el nombre cambia), datos bancarios etc.

A principios de la semana que viene, tendré mas datos, para poder seguir avanzando.

Saludos y buen fin de semana
Liselotte

From: Carina Romero <comercial2 @halimsa.com>

Sent: viernes, 10 de octubre de 2025 11:52

To: Liselotte Laugesen <Liselotte.Laucesen@Webbeds.com>
Subject: RE: Presupuesto A3702 (22 rev) - WebBeds (Sun Hotels)

CAUTION: External email. Please exercise caution when opening links or attachments unless you are expecting this email
and it is from a known sender.
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Buenos dias Liselotte,
Le contesto en azul en su correo electréonico de mas abajo.

Quedamos a su disposicion.
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