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Nombre comercial V. P. Avda. Picasso, 50 Cliente No
Razoén social Cod. Empresa 2
CIF Cod. Contable

Direccion: Avda. Picasso, 50 - sobreatico L  Palma 07014

Titulo
¢Quién solicita? Ana Zacher Fecha p.comienzo 07/08/2023
Email gaviota-ana@hotmail.com Fecha licitacion
Telefonos 625.459.856 Importe licitacion

Mejor hora para
visitar

Descripcion de la solicitud

cristales por ambas caras de toda la vivienda + barandilla acristalada de terraza + 1 invernadero planta alta

Observaciones
=A3101

28 €/h - 20% dcto = 22,4€/h

Servicio: 10/02/25
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Carina Romero

e — BT e
De: Angel Llull Navarro
Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 11:08
Para: Carina Romero
Asunto: RE: Presupuesto limpieza cristales

Pasa nuevo precio a 28 Euros menos descuento

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 11:07

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

CC: Alba <alba@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto limpieza cristales

Hola,

Efectivamente, Ultimo servicio realizado el 07/08/23.

Presupuesto por horas, facturadas las horas reales realizadas mediante albaran, a razén de 20€/h/esp.
En albaran se indican 11°5 h/serv, pero en la factura se indican 12h/serv.

Adjunto pto, calculo, albarany factura.

Angel, qué hago? Nuevo pto con importe cerrado? Actualizo el pto de 2023 por horas? Hacemos servicio
mediante albaran?

Quedo a la espera

Gracias
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De: Alba <alba@balimsa.com>

Enviado el: jueves, 16 de enero de 2025 22:41

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>
CC: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto limpieza cristales

Importancia: Alta




