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Carina Romero AZ605

De: Antonia Morro

Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 15:49

Para: Carina Romero

Asunto: LAS VAJILLAS DE MARTHA solicitud presup

De: Acrismar Home <acrismarhomesl@gmail.com>
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 15:27
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n? 1/24C/2959

Buenas tardes:

Podria visitarme este miercoles entre las 09 a 13 horas en el local de la calle gremi

forners, 27 para ver si pueden una vez cada 3 meses limpiar por dentro los cristales
(a media altura) ya que las estanterias no se pueden mover. ¢Y que coste tendria?
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LAS VAJILLAS DE MARTHA

Calle Isla de Alegranza, 4 nave 41, San Sebastian de los Reyes - Madrid. CP 28703.
Calle Mdnaco, 8 (Europolis). Las Rozas - Madrid. CP 28232.

Calle de Pablo Ruiz Picasso, 37. Zaragoza. CP 50018.

Calle Gremi Fornes, 27. Palma de Mallorca. CP 07009

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto contienen informacion CONFIDENCIAL y protegida por el secreto
profesional, siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor, reenvie el mensaje
inmediatamente a la direccidn remitente y proceda a su borrado. En cumplimiento del RGPD, la L.O. 3/2018, de 5 de
diciembrey de la LSSI 34/2002, le informamos que su direccidn de correo electrdnico, asi como los datos de contacto
gue facilite, forma parte de una base de datos de la que es responsable Acrismar Home, S.L., con CIF B10982882 y
domicilio en C/ Rafael Bergamin, 5 portal L, 14-A. 28043 Madrid, con el fin de gestionar el envio de comunicaciones
profesionales relacionadas con los servicios prestados por esta empresa. Los datos se conservaran mientras se
mantenga la relacién con la empresa o durante los plazos necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresion cuando los datos ya no sean necesarios,
enviando su solicitud por e-mail a: acrismarhomesl@gmail.com

Ellun, 4 nov 2024 a las 13:41, Antonia Morro (<contabilidad@balimsa.com>) escribid:

Estimado cliente,
Adjunto le remitimos factura por los servicios prestados.

Saludos



