Carina Romero
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De: Inmobiliaria Montaura <recepcion@inmobiliariamontaura.com>

Enviado el: jueves, 7 de noviembre de 2024 14:07

Para: Carina Romero

Asunto: RE: PRESUPUESTO LIMPIEZA SOLO CRISTALES Y RECERCOS Presupuesto A3569 -

Inmobiliaria Montaura

Importancia: Alta

Buenos dias, que tal?

Al final se limpiara cristales y claraboya, las fachadas no es necesario.

Quedamos a la espera de presupuesto de ambas por separado o juntas, me es indiferente.
Cristales y recercos: 2.835,00 €/serv.

Claraboya: Al enwarnos;unto con llmpleza de cristales yfachada pre-A3569, no sabemos importe exacto.
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Atentamente

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 13:53

Para: 'Inmobiliaria Montaura' <recepcion@inmobiliariamontaura.com>

Asunto: RE: PRESUPUESTO LIMPIEZA SOLO CRISTALES Y RECERCOS Presupuesto A3569 - Inmobiliaria Montaura

Buenos dias,

Sentimos comunicarle que no podemos realizar mas visitas comerciales a sus instalaciones, las maquinas
elevadoras indicadas en el presupuesto son las apropiadas para realizar el servicio solicitado y caben
perfectamente por sus instalaciones.

Les informo que nuestra disponibilidad a dia de hoy seria para el mes de diciembre.

Por otro lado, el nuevo servicio solicitado, ya lo tienen presupuestado en abril de 2023 (presupuesto A2830 —
42rev), la actualizacion del importe seria de 2.835,00 €/serv.

Atentamente,

| Caring Romero

%) Grupo Balimsa | | oo
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b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Inmobiliaria Montaura <recepcion@inmobiliariamontaura.com>

Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 10:14

Para: Carina Romero <comercial2Z@balimsa.com>

Asunto: RV: PRESUPUESTO LIMPIEZA SOLO CRISTALES Y RECERCOS Presupuesto A3569 - Inmobiliaria Montaura

Hola de nuevo, ©

Disculpa, me acaban de preguntar desde la propiedad, si podria pasarse Manuel para aclarar el tema de maquinaria.
Necesitamos saber si es necesaria solicitar la reserva de toda la calzada y depende de la maquinaria, si cabe o no por
la zona de las aceras....

Ya me dices,

Gracias

De: Inmobiliaria Montaura <recepcion@inmobiliariamontaura.com>

Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 9:49

Para: 'Carina Romero' <comercialZ@hbalimsa.com>

CC: sramos@bartolomeramon.com

Asunto: PRESUPUESTO LIMPIEZA SOLO CRISTALES Y RECERCOS Presupuesto A3569 - Inmoblliaria Montaura

Buenos dias Carina que tal?

Tras revisar bien la fachada y considerar que no es necesaria por ahora la limpieza de la misma, nos gustaria solicitar
presupuesto solo para cristales y los recercos de hueco de cada uno de ellos.

Quedo a la espera,

Att

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2024 9:58

Para: 'Inmobiliaria Montaura' <recepcicn@inmobhiliariamontaura.com>
Asunto: RE: Presupuesto A3569 - Inmobiliaria Montaura

Buenos dias,

Disculpa, aqui lo tienes.
Saludos

Caoring Romero

:ﬁ Grupo BQIImSQ Dpto, Comerciol

X, 71750424

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

D

De: Inmobiliaria Montaura <recepcion@inmobiliariamontaura.com>

Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2024 8:39

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A3569 - Inmobiliaria Montaura

Buenos dias Carina, que tal?

Mira, podrias rectificar el presupuesto?, hay una errata en la fecha de validez del mismo.
Gracias @




. Limpieza de 4 fachadas (bidncms + grises)
- Limpieza de cristales (por cara exterior) de 4 fachadas
- Limpieza de cristales (por cara exterior) de la claraboya.

IMPORTE Y VALIDEZ:

| -LIMPIEZA PUNTUAL DE FACHADAS ... 7,.900,00 €
| En dicho importe no estd incluido el comespondiente LV.A.
En dicho importe esta incluido el servicio vy el alquiler, seguro y desplazamie
de los plataformas elevadoras.
Esta valoracion econdmica es valida hasta 31/01/2024.
_ Forma de pago: 50% antes de iniciar los servicios y 50% una vez finalizados.
|
De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 12:15
Para: Inmobiliaria Montaura <recepcion@inmobiliariamontaura.com>
Asunto: Presupuesto A3569 - Inmobiliaria Montaura
Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza puntual de fachadas de sus instalaciones silas en Palma de Mallorca.
En caso de aceptacién, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.
Gracias
Atentamente,
|

Caring Romernp

Zj Grupo BQIlmSO Dpto. Comercial

X 971 7504 24
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