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De: Alba PO ATERZ. DD -
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:44 e -
Para: Carina Romero (ZQL{TC A %c_:,)gg)
Asunto: RV: peticion presupuesto limpieza garaje (& "
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b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: Viveka Rytzner <viveka.rytzner@gmail.com>

Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2024 15:03

Para: Alba <alba@balimsa.com>

Asunto: Re: peticion presupuesto limpieza garaje
MNUCING DE 2= PINITAS .

Hoa Alba

Habido un mal? tendldo Queria 2 presupeustos
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Casi seguro optamos por solo maquina fregadora ya que lo otro
sale muy caro y no precisa para un adecuado mtte

Espero cuanto antes el 2° presupuesto . Gracias

Viveka Rytzner
Carrer d'Andalusia 22, portal 7, bajos B



07013 Palma de Mallorca, Espana
Tel 0034607312777
viveka.rytzner@gmail.com

******************AV'SO LEGAL**********************

Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe
revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningtn sentido segun lo establecido en la LOPD 15/1999. Le rogamos lo comunique al remitente y borre
dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener,

******i****i******DlSCLAIMER***********************

This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not
disseminate, distribute or copy this e-mail as set in the Data Protection Act 15/1999. Please inform the sender and delete the message and
attachments from your system.

Elvie, 13 sept 2024 a las 14:55, Alba (<alba@balimsa.com>) escribid:

Buenas tardes Viveka,

Adjunto presupuesto solicitado

Quedo a su disposicion

Un saludo

Alba Liull

%) Grupo Balimsa




De: Viveka Rytzner <viveka.rytzner@gmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 14:36
Para: Alba <alba@balimsa.com>

Asunto: peticion presupuesto limpieza garaje

Hola Alba,
Aqui la documentaciony datos
-Ubicacién Carrer D'Andalusia 22,07 013 Palma

114 plazas ubicados en dos sétanos ( muy facil acceso ) 1
Desague en cada planta y 1-2 enchufes de electricidad en cada
planta (total superficie a limpiar unos 3660m2)

Muy facil acceso.

-incluye planoy fotos de la suciedad

Si puedes facilitar el presupuesto cuanto antes ya que tenemos
junta en pocos dias (dia 23 ) pero deseamos anexar la
informacidn previa

Muchas gracias



Viveka Rytzner
Carrer d'Andalusia 22, portal 7, bajos B

07013 Palma de Mallorca, Espafia
Tel 0034607312777

viveka.rytzner@gmail.com

******************AV'SO LEGAL**********************

Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe
revelar, copiar, distribuir o usarlo en ninglin sentido segln lo establecido en la LOPD 15/1999. Le rogamos lo comunique al remitente y borre
dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener.
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This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should
not disseminate, distribute or copy this e-mail as set in the Data Protection Act 15/1999. Please inform the sender and delete the message
and attachments from your system.



