Carina Romero

De: Silvia

Enviado el: lunes, 22 de julio de 2024 7:10

Para: Carina Romero; Brisa Gonzalez; Alba; Isabel Gonzalez
Asunto: Fwd: Islefia de Motores

Datos adjuntos: image001.png; image002.png; image003.png

Buenos dias, el gerente me ha comentado lo siguiente:

el 1 de agosto trasladan los vehiculos nuevos a islefia, y en coll se quedan los vehiculos de
ocasion

Tienen que cambiar el techo en coll, pero no sabe si sera en agosto o en septiembre. Esta
semana nos informara de las fechas de las obras, para saber dénde y cuanto tiempo tenemos
que limpiar en agosto

Solicita presupuesto, para cuando finalicen las obras, de 6 horas de limpieza semanales
distribuidas en 2 horas los lunes, miércoles y viernes. Mas la limpieza de cristales, necesito
saber cuanto tiempo tienen contratado ahora para decidir el tlempo necesarlo
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Un saludo, o
Silvia Bono
Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415

Silvia@balimsa.com

De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado: Tuesday, July 16, 2024 8:40:39 AM

Para: abarbara@islenademotores.es <abarbara@islenademotores.es>

Cc: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>; Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>

Asunto:

Re: Islefia de Motores

Buenos dias Angel, no hay problema, nos vemos el jueves.

Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com



Carina Romero

De: abarbara@islenademotores.es
Enviado el: martes, 2 de julio de 2024 15:45
Para: Carina Romero; Sandra Jimenez
Asunto: Islefia de Motores

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Completado

Buenos dias Carina;

Soy Angel Barbara, gerente de Islefia de motores, te contacto con motivo del servicio que tenéis contratado
con Automoviles Coll para la limpieza de instalaciones en Gran Via Asima, donde ellos tenfan Peugeot.

Te manifiesto que nosotros les hemos alquilado PARTE de la instalacion para comercializar vehiculos usados
y estamos haciendo las gestiones de traslado, tenemos nuestra casa de limpieza habitual, pero antes de
nensar en decirles a Coll que por nuestra parte pueden cancelar el contrato con vosotros, he pensado en
daros la posibilidad de que nos presupuestéis el nuevo servicio.

- Requerimos cotizacion de 1,5 horas diarias para la superficie gue hemos alquilado y que podemos definir alli
in situy cristaleras 1 vez al mes

- Requerimos, si llegamos a un acuerdo econdémico, que cambiéis a la persona dado que no le vemos el
dinamismo, proactividad ni entrega necesarias para realizar su cometido, salvo que cambiara radicalmente
su actitud.

Me quedo a la espera de tu respuesta,

un saludo

Angel Barbard
Gerente Concesionario
vww.islenademotores.es

Mdvil: 608 211259




