Carina Romero %3@

e S —
De: Brisa Gonzéalez
Enviado el: martes, 30 de abril de 2024 11:45
Para: Angel Llull Navarro
CC: Carina Romero; Isabel Gonzalez
Asunto: RV: Palmapictures | LI S11 | Limpieza Finca Sa Vinyassa
Datos adjuntos: 240131-PAL-Signature_Generic.gif

Buenos dias
¢ééEllos hablan como si a pesar del tiempo siguen siendo clientes??

Pero creo que previamente deberan de recibir los precios actualizados

Brisa Gonzdlez

ﬁ Grupo BO“mSO Dpto. Operaciones

R, 971 7504 24

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

-0 info@balimsa.com

De: Silvia <silvia@balimsa.com>

Enviado el: martes, 30 de abril de 2024 11:41

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>
Asunto: Fwd: Palmapictures | LI S11 | Limpieza Finca Sa Vinyassa

Hola, os reenvio correo de Palmapictures. Solicitan limpieza para este jueves.
Un saludo,

Silvia Bono

Gestora Cuentas
Grupo Balimsa
673843415
Silvia@balimsa.com




De: Albert Mella <albert@palmapictures.es>

Enviado: martes, abril 30, 2024 11:29 a. m.

Para: Silvia <silvia@balimsa.com>

CC: Magda Jorda <magda.jorda@palmapictures.es>
Asunto: Palmapictures | LI S11 | Limpieza Finca Sa Vinyassa

Buenas,

Soy Albert Mella, jefe de produccién de Palmapictures para el proyecto LI S11 UK. Como cada afio
necesitaremos los servicios de limpieza de la finca. El afio pasado era mi companera Mar Espada
gue gestionaba estos pedidos con vosotros, pero este ano no esta en el proyecto. Seré yoy mi
companera Magda que estaremos en contacto con vosotros.

Necesitamos una primera limpieza de la finca para este jueves. Serian 4 limpiadores durante 5
horas.

Nos podéis pasar precios y saber si tenéis disponibilidad?
También estamos mirando empresas para plagas de ratas, vosotros realizais también este servicio?

Un saludo y gracias.

Albert Mella
Production Manager

T +34 971 226 232
M +34 644 124 021

www.palmapictures.es
www.palmapicturesphoto.com Y

Before printing this email, please make sure it is necessary. We can all help to save the environment.
Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que es necesario. El medio ambiente esta en nuestras manos.
Privacy Policy | Proteccion de datos
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PALMA PICTURES (Love Island Australia)

N° PRESUPUESTO: A3044 A la at: Sra. Carolina Lasarte
FECHA: 05/07/2023 Islas Baleares
OFERTA ECONOMICA

SERVICIO A REALIZAR:

Un equipo de especialistas junto con un equipo de limpiadoras/es realizard la
limpieza puntual de sus villas sitas en Islas Baleares.

IMPORTE Y VALIDEZ: g
2.8

o PRECIO HORA ESPECIALISTA (de lunes a viernes)......... 27,00 €/hora/especialista

o PRECIO HORA LIMPIADOR (de lunes a viernes)............... 21,70 €/hora/limpiador| 2UVJ
0 PRECIO HORA ESPECIALISTA (sab-dom-festivoy........... 32,30 €/hora/especialistal 2>

0 PRECIO HORA LIMPIADOR (sab-dom-festivo)................. 27,00 €/hora/limpiador | &< P
0 PRECIO HORA DESPLAZAMIENTO OPERARIO!.................. 21,70 €/hora/operario | & & ¢
3 KILOMETRAJE oot 0,45 €/kilometro| OS5~

En dicho importe no estd incluido el correspondiente [LV.A.

Para servicio en horario nocturno se incrementardn los importes/hora un 25%.
Esta valoracion econdmica es vdlida hasta el 31/10/2023.

Forma de pago: 100% una vez finalizados.

OBSERVACIONES:

e Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa,
excepto el agua y la energia eléctrica.

e Se incluye la Seguridad Social de los trabajadores y un Seguro de
Responsabilidad Civil por si ocasionaramos algun desperfecto.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:
Nombre Rscal: v P e ] | T
Domiciliofiscal: .........coovvviiii L L
PO G ON: ... . i
NOTA: EN CASO DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DEVOLVER COPIA FIRMADA Y
RELLENADA.
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