Carina Romero ,,i_\QBL[Z [ Zc’lfzfu*)

De: FATIMA LUENGO <fluengo@grupocobra.com>
Enviado el: martes, 9 de abril de 2024 11:29

Para: Carina Romero

CccC: Silvia

Asunto: RE: Presupuesto A3342 (12 rev) - Cobra

Buenos dias Carina:

Perdon por las molestias, alfinal me dicen en cerrar el presupuesto en 3 horas diarias, sin limpieza de
cristales. A5H 1 au

Y me preguntan si tenemos la opcién de solicitar el servicio de limpieza de crlstales a demanda, cuando lo
necesitemos y que nos costaria.

Enviamelo y ya te lo firmo y también como supongo tenéis que organizarlo me decis fecha de comienzo del
nuevo servicio
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Un saludo

FATIMA LUENGO PONCIO
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ADVERTENCIA LEGAL

Se informa a quien recibiera este mensaje sin ser el destinatario o persona autorizada, que la informacién contenida en el mismo
es confidencial y su utilizacidon y/o divulgacion estd prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo
comunique y proceda a su destruccidn.

En cumplimiento de la normativa de proteccion de datos, le informamos de que los datos relativos al destinatario del presente
correo son tratados con fines de contacto profesional basado en el interés legitimo para el mantenimiento de la relacion entre
remitente y destinatario. Los datos se conservaran mientras se mantenga dicha relacién y no se solicite su supresion y, en su
caso, durante los plazos legales de aplicacion. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad v la
limitacién u oposicidon dirigiéndose a la direccion canaletico@grupocobra.com. Asimismo, puede formular reclamacidn ante la
Autoridad de Control (Agencia Espanola de Proteccion de Datos - www.aepd.es) si considera que sus derechos no han sido
atendidos.

Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 10:13

Para: FATIMA LUENGO <fluengo@grupocobra.com>
CC: Silvia <silvia@balimsa.com>

Asunto: Presupuesto A3342 (12 rev) - Cobra



