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Titulo
¢Quién solicita? Ivan Gil Vercher Fecha p.comienzo 29/01/2024
Email igilvercher@tesla.com Fecha licitacion
Telefonos 627.737.198 Importe licitacion
Mejor hora para

_ visitar

: Cdﬁceﬁ:to i ! | Obsémaci'anes Aceptado

12 480 € 5760 €

Descripcion de la solicitud

De lunes a sabado, 1h/d

+ 50 €/mes por gastos de gestion de plataforma de facturacion (ok cliente)

Observaciones

Pago a 60 dias fecha fra (ok Angel)
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Carina Romero

b
De: Ivan Gil <igilvercher@tesla.com>

Enviado el: viernes, 26 de enero de 2024 14:31

Para: Carina Romero

cc: Gonzalo Serratosa

Asunto: RE: Presupuesto limpieza Balimsa / Tesla

Datos adjuntos: ES New Supplier Primary Contact Form V.2021 (3).pdf; ES Standard NDA Tesla Spain

SLU.pdf; EMEA-Conflict-of-Interest-Bilingual-Eng-Sp.pdf

Hola Carina,
Genial, nos parece bien.

Vamos ahora a iniciar el proceso de alta en la cual necesitamos que nos devolvais rellenados unos
documentos que te adjunto. Una vez subamos la documentacion recibiereis un email para
completar unos pasos en la plataforma de Tesla.

Es muy importante que los completéis en cuanto podais ya que la plataforma te da una fecha limite
para hacerlo, y sino caduca teniendo gue volver a empezar.

Pasadme también cuando podais una factura de limpieza para nuestra parte de la nave de lunes a
sabado de 1 hora diaria para los préximos 3 meses. Asi, al pagaros "por adelantado" el impacto del
pago a 60 dias es menor.

Gracias,

Ivan Gil Vercher

Senior Sales Advisor

- igilvercher@tesla.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 13:59
Para: Ivan Gil <igilvercher@tesla.com>

Asunto: Presupuesto limpieza Balimsa / Tesla

Buenos dias Ivan,

Tras conversacion telefénica mantenida hace unos minutos en relacion al servicio de mantenimiento de limpieza
solicitado para vuestras oficinas, Direccion me comunican lo siguiente:

e aceptamos la forma de pago a 60 dias, propuesta por su parte.



e deberemos facturar un importe extra de 50,00 €/mes en concepto de gastos de gestion por utilizacion de
plataforma para facturacion

Quedo a la espera de vuestras indicaciones para proceder a elaborar un nuevo presupuesto.

Saludos

Carina Romero
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