Carina Romero ,!,\8291

e emat e
De: Antonia Morro
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 15:21
Para: Carina Romero
Asunto: RV: PRESUPUESTO CUBIC CONSULTORS

C| CNUKDES , 4 - 4=

Por favor Carina enviar, no me da tiempo prepararlo porque estoy con los impuestos
Gracias
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De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 13:39
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: RV: PRESUPUESTO CUBIC CONSULTORS

Antonia, pasamos presupuesto a 16,5 euros/hora » =W ST < M 55 = \N "'"73 N V5£ 107/%
De: Silvia <silvia@halimsa.com>

Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 11:36

Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>

CC: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.cormn>

Asunto: PRESUPUESTO CUBIC CONSULTORS

Hola Antonia.

Los datos para hacer el presupuesto:

Superficie 90m

Limpieza 3 horas semanales: lunes y jueves de 8 a 9:30.

La misma operaria realiza la limpieza de los cristales, ya que son como los de un domicilio particular.
En la actualidad tienen contratada a Brillosa.

Persona de contacto: Patricia (871 957 973)
Enviar presupuesto por correo: Recepcion@cubic-consultors.com

Gracias.



