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De: Angel Llull Navarro

Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 10:12
Para: Carina Romero

Asunto: Re: Presupuesto A3133 (12 rev) - Pamadi
De acuerdo.

Enviado desde mi iPhone

El 7 nov 2023, a las 10:02, Carina Romero <comercial2 @balimsa.com> escribio:

Buenos dias Angel,
Aceptamos la forma de pago que nos solicita el cliente?
a 30 dias vista; es decir, segtin fecha de factura se haria transferencia a su cuenta a final del
mes siguiente
Gracias
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If yvou want to print this email please think if you
need to do it.

info@balimsa.com

De: José Olvera Pamadi <joseolvera@pamadi.com>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 9:56
Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto A3133 (12 rev) - Pamadi
Buenos dias,

Estamos de acuerdo con lo redactado en las condiciones del presupuesto recibido, con la
salvedad del método de pago. Nuestra empresa PAMADI, forma parte de un gran grupo de
empresas (GRUPO JUAN PADRON -PAMA E HIJOS-) con sede en Canarias, como todas las
operaciones estan centralizadas el procedimiento de forma de pago habitual es, a 30 dias vista; es
decir, seguin fecha de factura se haria transferencia a su cuenta a final del mes siguiente. Ruego nos
indiquen su viabilidad en este aspecto.

Quedamos a la espera de su respuesta.
Un cordial saludo,

José Olvera

PAMADI, S.L.

De: Carina Romero

Enviado el: lunes, 6 de noviembre de 2023 11:01

Para: José Olvera Pamadi <joseolvera@pamadi.com>

Asunto: Presupuesto A3133 (12 rev) - Pamadi

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza de cristales de sus instalaciones sitas en
Palma de Mallorca.




