Carina Romero ég gﬁﬁS

De: Sandra Jimenez

Enviado el: lunes, 24 de julio de 2023 11:04

Para: Carina Romero

Asunto: Fwd: Presupuesto A3080 - Colegio San Agustin

Enviado desde Qutlook para iOS

De: Momca Frau <admrnlstrador@sanagustmpalma es>
Enviado: Friday, July 21, 2023 3:52:51 PM

Para: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>
Asunto: Re: Presupuesto A3080 - Colegio San Agustin

Pues yo vuelvo el dia 1 por la noche... si quieres nos vemos dia 2, en el colegio a las 9:00 h o en otro sitio, no se si
vives en Palma o fuera, yo vengo desde Campos Sino, hacemos un Meet el mismo dia desde casa ya que estamos de

vacaciones? \ l N
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Mas que nada para confi??/presupuesto el COS/Z;e !a//p:rana del mes de agosto y si me podeis hacer =

presupuestos de 6 compfeseros, 13 ambientadores, plagas y\destruccion de papel,ja ver si podemos llegar a un
acuerdo y os dariamos los servicios a vosotros, ya que estamos intentando reducir los gastos del centro. )

Y 3 £
Estamos en contacto. " i

El vie, 21 jul 2023 a las 11:27, Sandra Jimenez (<supervision@balimsa.com>) escribio:

Buenos dias Mdnica

A priori no habria ninglin problema en mandarle una operaria el dia 7 de agosto en el turno que nos solicita. Pero
justo el dia 2 de Agosto salgo de vacaciones, pero podriamos vernos a primera hora para cerrar el tema y
aprovechar para conocernos.

Si tiene una opcién mejor lo podemaos comentar, quedo a la espera de sus noticias.

saludos

De: Modnica Frau <administrador@sanagustinpalma.es>
Enviado el: jueves, 20 de julio de 2023 18:02
Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
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5. Resumen de precios:

El valor total del servicio descrito asciende a mil nueve euros con catorce centimos,, impuestos incluidos, y se
compone de los siguientes elementos:

SERVICIO LL\\ LOCAL . NETO 21%IVA TOTAL
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Ratas Opcidn A ST . 276,00 \ _ 57,96 333,96
544

Cucarachas Opcién A NSTUAC. 273,00/ 57,33 330,33

Ratas Opcién B LC(SDB 136,00 28,56 164,56
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Cucarachas Opciéon B s 149,00 / 31,29 180,29
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6. Revision de precios: =
Caso de producirse la/s prorroga/s establecida/s en el parrafo anterior, los precios estipulados sufrirdn las
variaciones, al alza o a la baja, que experimente el IPC, que publique el Instituto Nacional de Estadistica u
Organismo que lo sustituya, aplicdndose el Ultimo IPC interanual conocido y publicado en el momento del inicio
de la prérroga, y se veran incrementados con su IVA correspondiente.

7. Facturacion y forma de pago:

Se facturaran anualmente los importes establecidos, al principio de cada anualidad, y éstos serdn pagaderos a
30 dias.

8. Ley Proteccidn de Datos:

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Proteccidn de Datos de Caracter Personal, se le informay
usted presta su consentimiento para que sus datos, sean tratados mientras que no comunique lo contrario o
exista obligacién legal por WILL KILL S.A., con la finalidad de gestién contable/administrativa, prestacion de los
servicios solicitados y, si marca la siguiente opcidn, el envio de comunicaciones mediante el uso de aplicaciones
de mensajeria instantanea, con la finalidad de confirmar las visitas de tratamiento por parte de la empresa.

Recibir comunicaciones. Si NO.

Se le informa que los datos podrén ser cedidos a las Administraciones Publicas, en cumplimiento de las
normativas que nos sean de aplicacion.

La base legitima de los tratamientos es el consentimiento del usuario y el cumplimiento de una normativa en el
caso de las cesiones. Los datos facilitados son necesarios para la prestacion del servicio. Podra ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresién, oposicion, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracién de perfiles), enviando solicitud
firmada por correo postal con asunto “Proteccién de Datos”, a la direccién: Carrer Quatre de Novembre 6.
07011, Palma de Mallorca, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de
identidad. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de

Datos (www.aepd.es).

9. Nuestra garantia:

WILL-KILL $.A. Sede Social: ¢/4 de noviembre, 6 - 07011 Palma de Mallorca (Baleares) - CIF A-070

Tel: 902 210 200 www.willkill.com



