Carina Romero

AZ3S

De: Alba

Enviado el: jueves, 1 de junio de 2023 8:41
Para: Carina Romero

Asunto: RV: Costo de bolsas plasticas Gris

Buenos dias,

¢ Podrias enviarle el precio de servirle una caja de bolsas grandes?

Que la supervisora en la supervision se las lleve o si hay bolsas en Kelko.

Un saludo

Alba Liul

SOHE Ge Senvicios

%J Grupo Balimsa

L. 971750424

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: Camila Oliveti <camila.oliveti@kl1Orentacar.com>
Enviado el: miércoles, 31 de mayo de 2023 15:42
2ara: Alba <alba@balimsa.com>

Asunto: RE: Costo de holsas plasticas Gris

Y als bolsas de los tachos grandes tambien?
El 31/05/2023 15:08 CEST Alba <alba@balimsa.com> escribio:

Buenas tardes Camila,

Ustedes tienen incluidas las bolsas de basura que la operaria cambie.

En caso de que quieran bolsas extras para ustedes, tendriamos que ver cuales necesitan

exactamente y ver si se las podemos vender o proporcionar.



