Carina Romero AT ( Bt )

===y
De: Angel Llull Navarro
Enviado el: martes, 13 de febrero de 2024 10:06
Para: Carina Romero
Asunto: RV: clausula adicional del contrato con DEDIR
Datos adjuntos: Funciones Conserjeria- iidd.pdf
Carina,

Cambia lo que piden y pasame de nuevo el presupuesto.

.\:;,4j Grupo Bolsmsca
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccién de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direcciéon de correo electrénico, seran
tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales
aplicables. Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los
datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicion a su tratamiento,
mediante notificacion escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17,
Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacién, reproducciéon o
distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Antonio Colomar <acolomar@viazarinvest.com>
Enviado el: martes, 13 de febrero de 2024 10:03
Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
Asunto: RE: clausula adicional del contrato con DEDIR

Buenos dias Angel,

En relacion con la propuesta que nos has hecho llegar, te comento las observaciones que nos gustaria incluiren la
misma:

- Deberia figurar el detalle de las funciones a realizar por parte del Conserje en el edificio (Adjunto Anexo).

- Enelanexo a las condiciones generales, faltaria por incluir el siguiente texto:
“En el caso de que la indemnizacidn finalmente no llegue a pagarse, el cliente percibira el total de las cuotas
de 350 € mensuales abonadas hasta la fecha. Y por consiguiente, ya no se le exigird esta cuota de 350 € en
los meses siguientes. “



- El sistema de pago del cliente sera por transferencia bancaria, los dias 25 de cada mes. (mismo sistema que
el utilizado para el servicio de limpieza del Centro Médico y zonas comunes del edificio).

Una vez contempladas estas consideraciones, ruego nos hagas llegar de nuevo la propuesta para la firma.

Gracias
Un saludo

De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 10:25

Para: Antonio Colomar <acolomar@viazarinvesi.com>
Asunto: RV: clausula adicional del contrato con DEDIR

Buenos dias Antonio,

Te adjunto presupuesto con la opcion acordada, he incluido un anexo con la clausula que comentamos. Revisalos y
dime si deseas hacer algiin cambio.

En cuanto al contacto con ICS, ya lo hicimos y nos pasaron la informacidn de los dos operarios, estamos dejando
pasar un poco el tiempo antes de contactar con la operaria. Por cierto, ¢esta trabajando o sigue de baja?

Si quieres que comentemos algln detalle no dudes en llamarme.

Un cordial saludo,
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normatlva vigente sobre proteccién de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccion de correo electrénico, seran
tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcion de los plazos legales
aplicables. Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los
datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicion a su tratamiento,
mediante notificacion escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17,
Poligono Son Castello, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa.com . Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podra presentar una reclamacién ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacién confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o
distribucion sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e inféormenos por esta via.



