Carina Romero A@O

De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 0:25

Para: Brisa Gonzalez

ccC: Raul Fernandez; Isabel Gonzalez; Antonia Morro; Balimsa Contabilidad
Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

SDO ALODOCTES

Hola a todos,
Espero que hayais tenido un buen afio!

Queriamos volver a contar con vosotros desde la semana del 10 de julio hasta el domingo 27 de agosto, que
hariamos la entrega del piso (el mismo del afio pasado).

pesostt SV SELL > U423 22 €= 2658 . e ¢ s

De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Fecha: jueves, 11 de agosto de 2022, 14:37

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

CC: Raul Fernandez <raul.fernandez@wesser.es>, Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>, Antonia
Morro <contabilidad@balimsa.com>, Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>

Asunto: Re: Presupuesto A2554 - Wesser

Gracias!!!
El 11 ago 2022, a las 13:03, Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com> escribio:

Buenos dias:

Mafiana se realizara la ultima limpieza de la vivienda, ya hemos avisado a nuestra trabajadora que al
finalizar deje las Ilaves.

Gracias, saludos.

Brisa Gonzdlez

971 7504 24
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