Carina Romero
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De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2023 9:51
Para: Carina Romero
Asunto: Re: Presupuesto A3020 - Wesser

Nos puedes hacer el presupuesto por lo que va a ser total segin los dias porfa? Es que me lo piden en
Administracién asi

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> o W\ B
Fecha: viernes, 26 de mayo de 2023, 9:46 O STNS ) o8 it
Para: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>

Asunto: RE: Presupuesto A3020 - Wesser

Buenos dias, NS < 22-€ [A = Mo~

No, lo hemos hecho como el afio pasado.
El importe indicado es por un mes completo, pero en la factura de final de mes, se os hara la parte proporcional.

Saludos

| | Carina Romero.
%j Grupo BO“mSO Dpto. Comercial

R, 971750424

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: Mariajose Martin <mariajose.martin@wesser.es>
Enviado el: jueves, 25 de mayo de 2023 18:20

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: Re: Presupuesto A3020 - Wesser

Hola Carina!

¢ El presupuesto es por el total de semanas verdad?

Es que pone /mes, por si lo podéis corregir y volver a enviarnos.

Gracias!!!

El 23 may 2023, a las 11:16, Carina Romero <comercialZ @balimsa.com> escribio:




