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ﬂina Romero éé@lq

De: Carina Romero
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 11:51 \_»
Para: 'ANDRES PONS FERRER! A
cc: Sandra Jimenez
Asunto: RE: Presupuesto

Buenos dias,
Si, pongo en copia a nuestra comercial Sandra para que contacte con usted y coordine una visita.

Gracias
Saludos

Cori-nc Romé:;c; - -
%3 Grupo Balimsa | osto. comercia

X, 971750424

UEOG(UNSTE

De: ANDRES PONS FERRER <andresponsferrer@gmail.com>

Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 10:44 .'ASMY\SIDQ;
Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> - : e i 1-57— | 5
Asunto: Re: Presupuesto AM!Y B C (L ALG 2

Buenos dias Carina, OP( 2 . ST r\)QOD:.C?Df N 5(—\0&5’ 7

Muchas gracias por tu rapidez.

Les vendria bien venir un dia a ver el local para ensefiarselo y hablarlo un poco? @)
Un saludo,

Barbara

El El vie, 5 may 2023 a las 13:01, Carina Romero <comercial2@balimsa.com> escribid:

Buenos dias,

El importe es sin IVA.

El servicio sin productos tendria un coste de 540,5 €/mes



Saludos

Carina Romero

%3 Grupo Balimsa | ose. comeri

Qs 9717504 24

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

ami Vell de Bunyola, 43
nfo@balimsa.com www. balimsa.es

en www.aepd.es

De: Andres Pons Ferrer <andresponsferrer@gmail.com>
Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2023 12:33

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: RE: Presupuesto

Buenos dias,

Muchas gracias por la informacion.

Este precio es con IVA incluido o sin IVA? Y en este precio estdn los productos de limpieza? Lo digo porque nosotros
nos encargamos de los productos, por lo que se podria descontar en caso de que esté afiadido.

Muchas gracias.

Un saludo



Barbara Perelld

P —— s, Prwriel ¢ Sroewiviol

Auxiliar administrativa y
Marketing

C/ Conguistador, 90 ¢« 07350
Binissalem, Mallorca

% 971511875
I andresponsferrer@gmail.com
% www.andresponsferrer.com

Este correo electrdnico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacién de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda
prohibida su divulgacion, copia o distribucidn a terceros sin la previa autorizacién escrita de la Entidad. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega la notificacién inmediata de esta circunstancia mediante reenvio a la direccién electrdnica del remitente. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD UE 679/2016 v la Ley Orgdnica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) se le facilita la siguiente informacién de proteccién de datos: Responsable:
ANDRES PONS FERRER, CIF: 41329822H, Dir. postal: CONQUISTADOR, 90, C.P.: 07350, BINISSALEM, Teléfono: 971512025, Correo electrénico:
andresponsferrer@gmail.com. En ANDRES PONS FERRER tratamos la informacién que nos facilita con el fin efectuar comunicaciones en relacion a la actividad
de la Empresa/Entidad y/o con el fin de enviarle ofertas personalizadas de nuestros productos y/o servicios. Los datos personales proporcionados se
conservaran durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso, sus datos de cardcter personal seran conservados
mientras sean Utiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento. La legitimacién del tratamiento de sus datos caracter personal se basa en un interés legitimo derivado de una relacién contractual u
obligacion legal. Los datos no se cederdn a terceros ajenos salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Usted tiene derecho a obtener confirmacién
sobre si en ANDRES PONS FERRER estamos tratando sus datos personales. Usted tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién del
tratamiento y derecho a la portabilidad de sus datos de cardcter personal.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2023 12:13

Para: 'andresponsferrer@gmail.com' <andresponsferrer@gmail.com>
Asunto: RV: Presupuesto

Buenos dias,

El coste de dicho servicio seria 575,00 euros/mensuales.

En caso de estar interesados, les hariamos llegar un presupuesto completo.

Gracias por contactar con nuestra empresa.



Carina Romero

};j Grupo BQI!mSQ Dpto. Comercial

Q. 971750424

B%Antes de imprimir este e-mail pi bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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De: Andres Pons Ferrer <andresponsferrer@gmail.com>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 18:52

Para: Info Grupo Balimsa <info @balimsa.com>

Asunto: Presupuesto

Buenas tardes,

Somos una empresa de maquinaria agricola en la zona de Binissalem, y nos gustaria obtener un presupuesto sobre
sus servicios para 2 dias a la semana 4 horas al dia.

Si necesitan mas informacién nos lo hacen saber. Muchas gracias, esperamos respuesta.

Un saludo

Barbara Perelld

P

Auxiliar administrativa y
Marketing




' C/ Conguistador, 90 « 07350
Binissalem, Mallorca

. 971511875
s andresponsferrer@gmail.com

% www.andresponsferrer.com

Este correo electrdnico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacion de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda
prohibida su divulgacidn, copia o distribucion a terceros sin la previa autorizacién escrita de la Entidad. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega la notificacion inmediata de esta circunstancia mediante reenvio a la direccion electrénica del remitente. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD UE 679/2016 y la Ley Organica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) se le facilita la siguiente informacién de proteccién de datos: Responsable:
ANDRES PONS FERRER, CIF: 41329822H, Dir. postal: CONQUISTADOR, 90, C.P.: 07350, BINISSALEM, Teléfono: 971512025, Correo electrénico:
andresponsferrer@gmail.com. En ANDRES PONS FERRER tratamos la informacién que nos facilita con el fin efectuar comunicaciones en relacién a la actividad
de la Empresa/Entidad y/o con el fin de enviarle ofertas personalizadas de nuestros productos y/o servicios. Los datos personales proporcionados se
conservaran durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso, sus datos de carécter personal serdn conservados
mientras sean tiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento. La legitimacién del tratamiento de sus datos caracter personal se basa en un interés legitimo derivado de una relacién contractual u
obligacion legal. Los datos no se cederdn a terceros ajenos salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Usted tiene derecho a obtener confirmacién
sobre si en ANDRES PONS FERRER estamos tratando sus datos personales. Usted tiene derecho de acceso, rectificacidn, supresidn, oposicion, limitacion del
tratamiento y derecho a la portabilidad de sus datos de caracter personal.

Un saludo

Imagenes incorporadas al cuerpo

Imagenes incorporadas al cuerpo
Fina Pons

Gerente administrativo
C/ Conquistador, 90 » 07350 Binissalem, Mallorca

Imagenes incorporadas al cuerpo

971511 875k
Imdgenes incorporadas al cuerpo

andresponsferrer@gmail.comiske
Imagenes incorporadas al cuerpo
www.andresponsferrer.com
Este correo electrdnico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacion de caracter confidencial
exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucién a terceros sin la
previa autorizacion escrita de la Entidad. En caso de haber recibido este correo electrénico por error, se ruega la
notificacién inmediata de esta circunstancia mediante reenvio a la direccion electrdnica del remitente. De
conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 y la Ley Organica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) se
le facilita la siguiente informacion de proteccion de datos: Responsable: ANDRES PONS FERRER, CIF: 41329822H, Dir.
postal: CONQUISTADOR, 90, C.P.: 07350, BINISSALEM, Teléfono: 971512025, Correo electrénico:
andresponsferrer@gmail.com. En ANDRES PONS FERRER tratamos la informacion que nos facilita con el fin efectuar
comunicaciones en relacion a la actividad de la Empresa/Entidad y/o con el fin de enviarle ofertas personalizadas de
nuestros productos y/o servicios. Los datos personales proporcionados se conservaran durante el plazo necesario
para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso, sus datos de caracter personal serdn conservados
mientras sean Utiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario

5



[

para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. La legitimacion del tratamiento de sus datecs "
caracter personal se basa en un interés legitimo derivado de una relacién contractual u obligacion legal. Los datos
no se cederdn a terceros ajenos salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmacidn sobre si en ANDRES PONS FERRER estamos tratando sus datos personales. Usted tiene derecho de
acceso, rectificacion, supresidn, oposicién, limitacidn del tratamiento y derecho a la portabilidad de sus datos de
caracter personal.



