Carina Romero — éﬁ@éﬂf

De: ANGEL LLULL <ang.llull@gmail.com>

Enviado el: martes, 25 de abril de 2023 15:59

Para: Carina Romero

Asunto: Fwd: CP SAN VICENTE DE PAUL 18. SOLICITUD PRESUPUESTOS

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Nuria Abarca <nabarca@administracionessalva.es>
Fecha: 25 de abril de 2023, 13:24:10 CEST
Asunto: CP SAN VICENTE DE PAUL 18. SOLICITUD PRESUPUESTOS

Buenos dias,

Necesito presupuesto para pulir el zaguan de la CP del asunto e hidrofugar las rampas de acceso.
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este es el contacto de la presidenta

645746269 amparo
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Fdo. Nuria Abarca

Gracias

ADMINISTRACIONES SALVA S.L.

Tel.971.907727

C/ Pare Francesc Molina, 20-Entr. (esquina C/ Blanquerna)
07003 Palma de Mallorca

e.mail : nabarca@administracionessalva.es

Aviso.- Sus datos personales seran incorporados a un fichero de Administraciones Salva y
del Letrado D. Francisco David Salva Coll, para que pueda ponerse en contacto con usted
y realizar comunicaciones por cuestiones derivadas de su actividad. Para el ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion puede dirigirse por escrito a la
direccién arriba indicada.

Este mensaje y sus documentos adjuntos son confidenciales. Si usted no es el destinatario,
por favor péngalo en conocimiento del remitente y elimine esta comunicacién y los
documentos adjuntos de su sistema, sin reproducir ni comunicar sus contenidos. La
transmision de correo electrénico no garantiza que sea seguro o libre de error, por lo que
declinamos cualquier responsabilidad al respecto.



