Carina Romero A(qur /i

De: Noelia Real Castillo <noelia.real@balearia.com>

Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2023 13:48

Para: Balimsa Contabilidad

Asunto: RE: 2023 Incremento Anual Avanza (Balearia Eurolineas Maritimas)
Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Buenos dias,

Es una subida bastante elevada para el poquito trabajo diario que es necesario para nuestras
oficinas, me gustaria ver de mejorar este porcentaje de incremento que se nos esta comunicando a fecha
26 de abril para aplicacion el 1 de mayo...

Les podria proponer un aumento del 3% en mayo firmando por dos afios el contrato de la
prestacion de sus servicios,

Quedo a la espera de respuesta por su parte,

Gracias,
Saludos

25 BALEARIA

Noelia Real

Coordinadora Delegacion Palma
T. 971 14 51 04 (ext 14006) Mv. 5446
Estacion Maritima, 3

07015 Palma de Mallorca (Baleares)
Noelia.real@balearia.com

De: Balimsa Contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>

Enviado: miércoles, 26 de abril de 2023 13:32

Para: Noelia Real Castillo <noelia.real@balearia.com>

Asunto: RE: 2023: Incremento Anual Avanza (Balearia Eurolineas Maritimas)

ATENCION: Este correo electrénico se origind fuera de la organizacion. No haga clic en enlaces ni abra archivos
adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos dias,
Efectivamente, el contrato cumple el afio el préximo mes.
El nuevo importe con el incremento aplicado serd de 1.030,58 €/mes (sin IVA).

Atentamente,



