Carina Romero . A9ED

e
De: zona031@limpiezasbarcino.com
Enviado el: miércoles, 5 de abril de 2023 13:13
Para: Carina Romero
Asunto: RE: Presupuesto A2847 - Limpiezas Barcino (Porcelanosa) cristales
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Buenos dias Carina,

Pasame presupuesto con grua para los cristales exteriores y para el interior he estado hablando con el cliente y tiene
una altura de 3,5 que con pértiga se podria realizar sin entrar ninguna grda.
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P Antes de imprimir aseglrese si es realmente necesario. El Medio Ambiente es cosa de todos

rapd@limpiezasbarcino.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 30 de enero de 2023 11:36

Para: 'zona031@limpiezasbarcino.com' <zona031@limpiezasbarcino.com>
Asunto: Presupuesto A2847 - Limpiezas Barcino (Porcelanosa)

Buenos dias,

Le envio presupuesto, segun su solicitud, para la reduccién de jornada del actual servicio de mantenimiento de
limpieza de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,



bankinter:

Fecha Oficina Moneda Numero transferencia Hoja
24-03-23 9462 - C.G. VALENCIA EUR 202303240096412 2

Pago por transferencia

Mas beneficios que nunca. Consulte sus facturas, elija cudndo y cémo y le avisaremos a su movil o e-mail
iGratisl. Anticipe el cobro de sus facturas en tiempo real. Todo ello en http://www.confirminet.com

M 1

AVANZA MULTISERVICIOS, S.L.
CALLE CALS OLLERS 32

07141 PORTOL

BALEARES 9462

Muy Sres. nuestros:

De acuerdo con las instrucciones recibidas, adjunto le enviamos el documento de pago correspondiente a la/s facturas/s
cuyos datos se resefian y al que pertenece la presente liquidacion, esperando que merezca su gonformidad. (

FACTURA / ABONO  FECHA FECHA
REFERENCIA VCTO. VALOR NOMINAL GESTION  EFECTIVO

23C/293 24-03-23 24-03-23 134,19 134,73

20230324

23C/29a 24-03-23 24-03-23 134,19

20230324

23c/30 24-03-23 24-03-23 228,53 228,53

20230324

23C/27 24-03-23 24-03-23 315,76 315,76

20230324

23C/25 24-03-23 24-03-23 322,07 322,07

20230324

23C/37 24-03-23 24-03-23 141,93 141,93

20230324

23C/38 24-03-23 24-03-23 146,87 146,87

20230324
Ordenante Bancp beneficiario -
MERCADONAS A Cal ANK (

AV BARTOMEURIUTORT, 21

CLVALENCIA S 610 CAN PASTILLA

46016 TAVERNES BLANQUES $3621000948410200055021

Beneficiario Por cuenta de Importe
AVANZA MULTISERVICIOS, S.L. 9.228,73
CALLE CALS OLLERS 32

07141 PORTOL

BALEARES

Total de la orden
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON S
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Para cualquier reclamacion, llamenos al Servicio de Atencion al Cliente, 91 050 01 13
F0B502 R. M. MADRID, T.1.857, F220, H.9.643, N.LF., A-28-157360
67501280911 01 0003123 01 20230325



Carina Romero
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De: Joaquin Miré <jmiro@potenciamaquinaria.com>
Enviado el: viernes, 21 de abril de 2023 15:45
Para: Carina Romero
Asunto: RE: PORCELANOSA
Hola Carina la maquina te sale a 85.00+4.25 del seguro y los transportes a 35x2 todo mas IVA - "w 'ejes
Joaquin Miré +200 (o

Departamento Comercial e
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POTENCIA Alquiler de Maquinaria

C/ Gremi Fusters, 6. Poligono Son Castell6
07009 Palma de Mallorca

Illes Balears

M. 670 972 928

T. 971 760 222 ext. 232

www.potenciamaquinaria.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 21 de abril de 2023 12:41

Para: Joaquin Mird <jmiro@potenciamaquinaria.com>
CC: Raquel Madero <rmadero@potenciamaquinaria.com>
Asunto: RV: PORCELANOSA

El remitente es externo a la organizacion de Potencia revisa su origen.

Buenos dias,

Tal y como ha comentado Manuel esta mafiana telefénicamente con usted, necesitariamos saber el importe de esta
plataforma que nos han ofrecido, asi como el desplazamiento de la misma para el poligono Son Castelld.

Gracias

Atentamente, - S S
Carina Romero

oy : :

a Grupo BOl[mSO Dpto. Comercial

X, 971750424

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if vou need to do it.
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De: Joaquin Miré <jmiro@potenciamaguinaria.com>
Enviado el: viernes, 14 de abril de 2023 8:42

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl @balimsa.com>
Asunto: PORCELANOSA

Buenos dias.

En la visita de la nave exposicion de PORCELANOSA vemos la posibilidad de emplear una nueva maquina que hace
pocos mese hemos incorporado a nuestras referencias.

Es la TUERA sobre ORUGAS BIBI de un alcance de trabajo de 10mtrs en altura con la peculiaridad de que se auto
nivela en diferentes superficies irregulares con rampas de accesos a parquin y otros.

Es HIBRIDA y se puede trabajar a motor de explosidn y eléctrica, enchufada a la corriente para minorizar molestos
ruidos.

Ya he pedido para la fachada y laterales de la nave de PORCELANOSA este modelo de maquina, y cuando la
tengamos os la ofreceremos.

Adjunto ficha técnica.
Estamos en contacto.

Gracias.

Joaquin Mird
Departamento Comercial
POTENCIA Alquiler de Maquinaria

670972928
971 760 222 ext. 232

PO TENCIA C/ Gremi Fusters, 6. Poligono Son Castelld
07009 Palma de Mallorca
Illes Balears

www.potenciamaquinaria.com

Catalogo online

fin®
Aviso-Legal

La informacidn contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU, es confidencial/privilegiada y esta
destinada a ser leida solo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de POTENCIA
ALQUILER DE MAQUINARIA SLU y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podré ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
limitacion de tratamiento, supresion, portabilidad y oposicién/revocacion, en los términos que establece la normativa vigente en materia de proteccion de datos, dirigiendo
su peficion a la direccion postal GREMI FUSTERS, 6 07009, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) o bien a través de correo electronico
info@potenciamaguinaria.com.

Siusted lee este mensaje y no es el destinatario sefalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta
comunicacion por error, le informamos que esta totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgacién, distribucion o reproduccion de esta comunicacion, y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la direccion arriba mencionada. Gracias por su colaboracién”




