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De: Reyes Diaz / Grupo Ocean <reyes.diaz@grupocean.com>

Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 11:29

Para: ‘Natalia Fernandez'; Carina Romero

cC: pri@grupocean.com; 'Camila Gonzalez'; 'Operaciones Zona Norte'; 'Monica Jodra'
Asunto: RE: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean

Datos adjuntos: Copia de Datos Alta Subcontratas en CTAIMA xlsx

Buenos dias Carina,
Para vuestro registro en la plataforma necesitamos que cumplimentéis con vuestros datos el Excel que adjunto.
Quedamos a la espera del mismo para gestionar vuestro acceso a la plataforma

Muchas gracias

Un saludo,

WWw.grupocean.com

De: Reyes Diaz / Grupo Ocean <reyes.diaz@grupocean.com>

Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 10:32

Para: 'Natalia Fernandez' <natalia.fernandez@grupocean.com>; 'Carina Romero' <comercial2@balimsa.com>
CC: 'prli@grupocean.com' <prl@grupocean.com>; 'Camila Gonzalez' <camila.gonzalez@grupocean.com>;
'Operaciones Zona Norte' <operaciones_zonanorte@grupocean.com>; 'Ménica Jodra'
<monica.jodra@grupocean.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean

Buenos dias Carina,
El registro y subida de la documentacion en la plataforma CTAIMA no conlleva ninglin coste adicional.
Gracias

Un saludo,



Reyes Diaz

Delegacion Madrid: C/ Joaauin Lorenzo, 50 - 28035 Madrid | Teléfono: 913 846 866

Del

cion Catalunya: Avda. Pau Casals, 6 - 08901 L'Hospitalet de Liobregal Barcelona

wWww.grupocedan.com

De: Natalia Fernandez <natalia.fernandez@grupocean.com>

Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 10:20

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

CC: pri@grupocean.com; Reyes Diaz <reyes.diaz@grupocean.com>; Camila Gonzalez
<camila.gonzalez@grupocean.com>; Operaciones Zona Norte <operaciones zonanorte @grupocean.com>; Mdnica
Jodra <monica.jodra@grupocean.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean

Buenos dias,
Nuestro departamento de PRL en copia les dird si esto tiene coste o les hace falta algo.

Por favor envien presupuesto modificado con los 50 euros de gastos de gestion contemplados para generarles el
numero de pedido asociado, sus datos fiscales para poder darlos de alta, la fecha prevista de actuacién y de la
‘plataforma necesitamos el marcado CE y el manual de uso. También quisiera fecha prevista de actuacién para
\informar al cliente.

L3 SOUTAMAD  CLv-dnD

Gracias y un saludo

Natalia Ferndndez

www.grupocean.com




De: Carina Romero <comercialZ@balimsa.com>

Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 13:08

Para: Natalia Fernandez <natalia.fernandez@grupocean.com>

CC: pri@grupocean.com; Reyes Diaz <reyes.diaz@grupocean.com>; Camila Gonzélez
<camila.gonzalez@grupocean.com>; Operaciones Zona Norte <operaciones zonanorte@grupocean.com>; Monica
Jodra <monica.jodra@grupocean.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean

Buenos dias,

Desde Direccidn me solicitan saber si la plataforma que debemos de utilizar para subir la documentacién tiene algtn
coste el darnos de alta.

Por otra parte, deberemos de facturarles un importe de 50,00€ por gastos de gestion.

Quedamos a la espera de sus noticias
Atentamente,

Carina Romero

ﬁ GrUpO BG“mSO Dpto. Comercial

O, 971750424

b% Antes de imprimir este e-mail pi bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: Natalia Fernandez <natalia.fernandez@grupocean.com>

Enviado el: lunes, 3 de abril de 2023 14:07

Para: Carina Romero <comercialZ@balimsa.com>

CC: pri@grupocean.com; Reyes Diaz <reyes.diaz@grupocean.com>; Camila Gonzélez
<camila.gonzalez@grupocean.com>; Operaciones Zona Norte <gperaciones _zonanorte@grupocean.com>; Mdnica
Jodra <monica.jodra@grupocean.com>

Asunto: RV: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean

Importancia: Alta

Buenas tardes.

Nos parece correcto, antes de enviarlo sellado necesitamos sus datos fiscales y de pago para darles de alta como
proveedor y lanzarles el pedido asociado. necesitamos.: manual de instrucciones y europeo de la maquina. También
fecha prevista de realizacion e informarles que deben subir los datos del trabajador/a a la plataforma
correspondiente: Formaciones/Carnet alturas y también el de plataforma, DNI, Epis, reconocimiento medico... etc
Pongo en copia a nuestro Departamento de PRL por si necesitasen ayuda al respecto.
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Nuestros datos fiscales son:

OCEAN FACILITY SERVICES, S.A.
AVDA. PAU CASALS, 6 LOCAL 3
08901-L"HOSPITALET DE LLOBREAT (BARCELONA)

CIF: A62605837

Para temas de facturacidn y pagos de nuestra Delegacion, la persona a la que dirigirse es Silvia Martinez
silvia.martinez@grupocean.com

Un saludo y gracias

Quedamos a la espera de sus comentarios

Natalia Ferndndez

www.gropocean.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: domingo, 2 de abril de 2023 21:05

Para: Natalia Fernandez <natalia.fernandez@grupocean.com>
Asunto: Presupuesto A2943 - Grupo Ocean




Buenas tardes,

Le envio presupuesto para la limpieza puntual de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero

;zj GfUpO BO“mSO Dpto. Comercial

w & 9717504 24

5% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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