Antonia Morro A%‘S?r

De: Angel Llull Navarro

Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 13:25
' Para: Antonia Morro

Asunto: RV: Presupuesto

Antonia,

LlIamales y diles si es Para las 4 cristaleras y letrero limpieza por ambas caras, las he visto por la web.

Si es que si, pasa 3 horas con desplazamiento (75 euros/mes)

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccion de correo electrénico, serdn tratados
bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables.
Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no
seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacion y supresién de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicidn a su tratamiento, mediante
notificacion escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son
Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico info@balimsa.com .
Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacién confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccién
o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e informenos por esta via.

De: info <info@mypilatescenter.com>

Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 13:03
Para: Info Grupo Balimsa <info@balimsa.com>
Asunto: Presupuesto

Estimados sefores,

Mi nombre es Mayte Ferndndez y tengo un centro de Pilates en la calle Garsa 6 cerca del Palma Aguarium en
Sometimes.

Necesitaria que 1 vez al mes se limpiaran los cristales del centro y el cartel exterior.

Hacen ustedes este trabajo?cual seria el coste?

Quedo ala espera de su respuesta

Muchas gracias y un saludo

Mayte Fernandez Arranz
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