Carina Romero AW%

| e e e e — == —

De: fernando@k10rentacar.com

Enviado el: domingo, 6 de noviembre de 2022 16:52

Para: Carina Romero

CcC: Sandra Jimenez

Asunto: Trabajos Limpieza Final de Obra: Factura | Propuesta de Limpiea Recurrente
” { { " .f. )

Hola Sandra, buenas tardes.
Necesitaria pedirte dos cosas por favor:
1.) Cuando me hagas la factura, necesito que separes (o discrimines) en otro renglén la limpieza de techos. Es
____que tengo que descontarseal a aotro proveedor que la habia incluido en el servicio que me paso.
“2) Preguntarte si nos puedes pasar una propuesta para la limpieza de las oficinas (digamos 2063 vecesala

—-semana). F 2\ =2 I < oo BN
v’é’) ]t\LTD < Ti; PPN f :I\LJ\ L'~J 7‘-’&[ = 3 X {]‘.,f{_‘g‘ !1 = 26~ + 2 S €

Gracias, Fernando Wi,

From: fernando@k10rentacar.com <fernando@k10rentacar.com>

Sent: Monday, October 31, 2022 4:25 PM

To: 'Carina Romero' <comercial2@balimsa.com>

Subject: RE: Trabajos Limpieza Final de Obra | Aprobacién Presupuesto (Adelanto 50%)
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From: fernando@k10rentacar.com <fernando@k10rentacar.om>

Sent: Monday, October 31, 2022 2:28 PM

To: 'Carina Romero' <comercial2@balimsa.com>

Subject: Trabajos Limpieza Final de Obra | Aprobacién Presupuesto (Adelanto 50%)

Hola, mientras la transferencia se hace (no sé si hoy), les adjunto presupuesto aprobado para ejecutar los trabajos
este jueves 3 de Noviembre.

En cuanto tenga el pago, te lo envio.

Sds., Fernando

from: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Sent: Monday, October 31, 2022 1:57 PM

To: 'fernando@k10mobility.com’' <fernando@k10mobility.com>
Subject: RV: Presupuesto A2751 - K10 Mallorca Rent a Car

Buenos dias,

Al ser una limpieza puntual necesitamos que realicen ingreso del 50% por adelantado. Nuestro n2 de cuenta es el:
ES36 2100 0948 4102 0005 5021. Le adjunto la factura correspondiente. Una vez realizada la transferencia
necesitamos que nos envien justificante del ingreso bancario

También, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Posteriormente, el departamento de operaciones contactara con usted para coordinar el servicio para el préximo
dia 03/11.

Gracias
Atentamente,



