Carina Romero A2ASY

= =
De: Angel Llull Navarro
Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 8:11
Para: Carina Romero
Asunto: RV: COSTA BRAVA, 3. PRESUPUESTO LIMPIEZA
Datos adjuntos: Pres. balimsa limpieza.pdf
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccion de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccién de correo electronico, seran
tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales
aplicables. Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucién de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los
datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion y supresioén de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicién a su tratamiento,
mediante notificacion escrita, a la direccion Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17,
Poligono Son Castell6, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacion, reproduccion o
distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e informenos por esta via.

De: Comunidades M2lex <comunidades@m2lex.com>
Enviado el: lunes, 7 de noviembre de 2022 14:01

Para: Info Grupo Balimsa <info@balimsa.com>
Asunto: RV: COSTA BRAVA, 3. PRESUPUESTO LIMPIEZA

Buenos dias:

Necesitamos saber si el presupuesto que tenemos para Costa brava, 3 sigue vigente y si habéis hablado con
lapresidenta.

Es urgente saberlo .

Gracias



M2Lex Gestién y Administracién, S.L.

Antonia Bibiloni Adrover ~ comunidades(@m?2lex.com

Avenida Alexandre Rossellé n° 15 - 3° (EDIFICIO MINACQ)
07002 Palma de Mallorca

TIf.: 971 214821

AWISO LEG AL Eate mensage v sus archivos adiuntos vin dingidos esclusivamente a su destinar ario, pudicndo ¢ ontener informacton confidencial sometida a seercto
profesional. No esta e rratida su comurucacion, reproduccion o dimbneadn an la autonzacion expresa de M2ZLEX GESTION Y ADMINISTRACION, 81, 51 usted
no es ol destimarano fimal, por favor chiminelo ¢ informenos por esta via

PROTECCION DI DATOS: De confortrmdad con o dispuesto etz o Reglammento (U1 2006/679 de 27 de abrl (GDPR) v la Ley Orgranca 3/2018 de 5 de diciembre

(LOPDGDD), le mnformamos que los datos personales v dirceaidn de correo cleerromeo del mteresado, serin tratados bajo la tesponsabilidad de M2LEX GESTTION 4

ADMINISTRACION, 8.1, para ol envio de comumeaciones sobre nuestros produetos v servacios ¥ se congervaran ouentras mguna de las partes se oponga a ollo

lLos datos no seran comumeados a terceros, salvo obligacion lecal. Le mformamos que puede cjercer los derechos de aceeso, rectificacion, portabihdad v supresion de
sus datos v los de imitaadn v oposiciim a su tratamuento dingiéndose a Awd AMexandre Rossello 15 57 - 07002 PALNMA DE MALLORCA (Hes Balears)
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¢n www.acpdes

De: Comunidades M2lex [mailto:comunidades@m2lex.com]
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 17:10
Para: info@balimsa.com

Asunto: RV: COSTA BRAVA, 3. PRESUPUESTO LIMPIEZA

Buenas tardes:

Tenemos un presupuesto que nos pasaste hace un tiempo de C. Brava, 3 y el cual adjuntamos para gue nos digas si
se mantiene el mismo precio o bien es necesario actualizar.

La comunidad quiere solo un dia a la semana 2,5 horas.

lgualmente te facilito el teléfono de la presidenta para que hables con ella y te comente exactamente.

JULIA (42 PISO): 627 2412 71

Ya nos comentas, es un poco urgente.

Saludos

M2Lex Gestion y Administracién, S.L.

Antonia Bibiloni Adrover -~ comunidades@m2lex.com




