Carina Romero ,AZ}/S a 9{—&;{

De: Alfonso Francisco <alfonso@comar4.com>
Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 17:00
Para: Carina Romero

Asunto: RE: Presupuesto A2713 - Comar 4, sl

Buenas tardes

Gracias por la informacién. ¢ Nos pueden presupuestar 3 horas por favor?

gracias g)&\-\ﬁ;jﬁ o 4k e
Comar 4 s.I.

C/ Guillem Bujosa Rossellé 28-30

P.I. Son Llaut

(7320 Santa Maria del Cami (Mallorca)

B0O7063795

tfho.- 971431323 /971293760

fax.- 971757201

CLAUSULAS DE PROTECCION DE DATOS EN LOS CORREOS ELECTRONICOS

Este mensaje de correo electrénico y sus documentos adjuntos estan dirigidos exclusivamente a los

destinatarios especificados. Si usted recibe este mensaje por error, por favor comuniqueselo

inmediatamente al remitente y eliminelo ya que usted no estd autorizado al uso, revelacion,

distribucion, impresion o copia de toda o alguna parte de la informacion contenida. Gracias.

De conformidad con la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, 15/1999, le

recordamos que sus datos han sido incorporados en un fichero de datos de caracter personal del que es titular Comar 4, s.1.,
debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es Gestién de Clientes Y/o Proveedores y podran ser cedidos a
Organizaciones o Personas Directamente Relacionadas Con el Responsable, Administracién Tributaria, Notarios y
Procuradores, Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales y Entidades Aseguradoras. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion en C/ Guillem Bujosa Rosselld 28-30 - 07320 Santa Maria (I1les Balears) o enviando
un correo electrénico a alfonso(@comard.com

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 12:40
Para: 'alfonso@comar4.com' <alfonso@comard.com>
CC: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Asunto: Presupuesto A2713 - Comar 4, sl

Buenos dias,
Le envio presupuesto para el mantenimiento de limpieza de sus instalaciones sitas en Sta. Maria.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada, del presupuesto y del documento de
Coordinacion de Actividades.

Gracias
Atentamente,
| Caring Romero

%] Grupo Balimsa | o«

Q7I 7504 24

s% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.



