Carina Romero A%}g

De: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 9:04

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: RV: Solicitud de presupuesto mantenimiento limpieza

De: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 9:01

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; Antonia Morro <contabilidad @balimsa.com>
Asunto: Solicitud de presupuesto mantenimiento limpieza

Buenos dias,

Ha llegado una solicitud de presupuesto a través de la web de Avanza FS, para mantenimiento de limpieza (2h
semanales):

Milenium Restoration o E
C/ Gremi de Forners, 18 ZWINOAL x M5 x
Palma

Email: restauracion@mileniumres.com

Tel: 97143 6010
Un saludo,

Leonor Fernandez
BALIMSA



