Carina Romero AQSQL\

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 8:32
Para: COMERCIAL2@BALIMSA.ES
cC: Gerardo Rondo Polo; 3065 - Capitan Salom - Palma - llles Balears
Asunto: Solicitud presupuesto
ManaceL .
A/A Carina.
Buenos dias,

Necesito que nos paséis un presupuesto para limpieza semestral de fachada en el
C-3065 Capitan Salom (Palma-Mallorca-llles Balears).
Necesitamos que el presupuesto este separado en dos:

1. paneles composite T
2. panel chapa atenea>’{QM x 224€(d = 220

Po. 8652 = 0 | A2F0 €L8T
Uniremos la limpieza de fachadas a los rétulos.

Gracias.
Un saludo,

Sandra Gonzalez del Valle Romero
Adm. Mantenimiento Obras 10

Telf.: 971792781 - Ext.62025

Moévil: 683486090 - Ext.26147
Mantoib@mercadona.es

&) MERCADONA

De: 3065 - Capitdan Salom - Palma - llles Balears <3065@mercadona.es>
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 12:52

Para: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Asunto: pedido proveedor

A/a Sr. Gerardo Rondo
Solicito me enviéis al proveedor Balimsa para la limpieza de luminosos y mono-postes.
atte

Cristian A. Recio
GM C-3065
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De: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 11:41

Para: COMERCIAL2@BALIMSA.ES ¢ -2065 C|PRE O ASNRO, 14
Asunto: Modificacidn presupuestos MERCADONA CAPITAN SALOM (FACHADA Y LETRERO)
Datos adjuntos: A1683 calculo.pdf; A1g§§\1WE‘rcadona (C-3065).pdf, A1‘4%%?(?§%3v) - Mercadona

(letreros).pdf; A1458 (1° rev) calculo.xlsx

Hola Carina, como te he comentado, seglin conversacion mantenida con Sr. Cristian (Encargado de tienda de

Mercadona Capitan Salom 628192612) hay que unir el presupuesto aceptado de limpieza semestral de fachada

completa (zona negra, pared de azulejos y panel blanco) con el servicio semestral de limpieza de letreros. En ambas

se emplearia plataforma elevadora 15-16m (DIESEL), el servicio se realizaria en el mismo dia

L!mp!eza de letrero: 10 horas \;’ YK e 27 ' ( A\ :q.x;‘g,.

Limpieza de fachada completa: 24 horas

1 dia de plataforma articulada 15-16m (DIE E, i 3 oy LD fom - "
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presupuesto hay que envidrselo directamente a Sr. Cristian (fxsilicon@gmail.cori). ;

Gracias saludos. P iy A g
_ = aig s

Isabel Gonzdlez

Dpto. Comercial

971750424

Baleares de Limpiezas, S.A.
AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de coreo elecirénico, incluidos los ficheros adjuntos,
es confidencial y estd protegido por el articulo 18.3 de la Consiitucion Espaficla, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Este correo
esta dirigido sdlo a la persona o entidod a la que se remite y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Cualquier revisién no
autarizada, uso, divulgacion o distribucion esté prohibida. Si usted no es el destinatario, por faver, pongase en contacto con el remitente por
correo elecironico de respuesta y destruya todas las copias del mensaje original. 5i usted es el destinatario, pero no desea recibi
comunicaciones a fravés de este medic, por favor, notifiquelo al remitente inmediatamente.
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De: COMERCIALZ @BALIMSA.ES <COMERCIAL2 @BALIMSA.ES>

Enviado el: lunes, 1 de febrero de 2021 9:23

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>; Isabel Gonzalez
<reclamaciones@balimsa.com>; Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>; operaciones2@balimsa.es
Asunto: Aceptacion Pto. A1683 - Mercadona (C-3065)

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24

%) Grupo Balimsa

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrénico, incluidos los ficheros
adjuntos, es confidencial y estd protegido por el articulo 18.3 de la Constitucion Espaficla, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Este
correo estd dirigido sélo a la persona o entidad a la que se remite y puede contener material confidencial y/c privilegiado. Cualquier revision
no autorizada, uso, divulgacién o distribucién esta prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor, péngase en contacto con el remitente
por correo electrénico de respuesta y destruya todas las copias del mensaje original. Si usted es el destinatario, pero no desea recibir
comunicaciones a través de este medio, por favor, notifiquelo al remitente inmediatamente.

De: ang.llull@gmail.com <ang.llull@gmail.com>

Enviado el: domingo, 31 de enero de 2021 9:58 :
Para: Carina Romero Mena <comercial2@balimsa.es>; Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>; M2 ISABEL
GONZALEZ FIOL <comercial@balimsa.com>; Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>

Asunto: Fwd: limpieza Mercadona capitan salom




