Carina Romero A2558

De: Sandra Jimenez

Enviado el: viernes, 10 de junio de 2022 8:35

Para: Carina Romero

Asunto: Fwd: Contratos de Cobra con Maria Francisca

Hola de nuevo Carina
No hagas estos presupuestos.

Solo tenemos que hacer uno para la nave nueva sita en gremi-passamaners ’P&L’.QMFLS\ .
De lunes a viernes 2 horas diarias. = (OW (S0 x W'@R % (642 ¢ [z A0 AL o FAOE wes
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Gracias

De: ANA FERNANDEZ VALERA <afernandez@grupocobra.com>
Enviado: Friday, June 10, 2022 8:26:53 AM

Para: Sandra Jimenez <comercial@balimsa.es>

Asunto: RE: Contratos de Cobra con Maria Francisca

Buenos dias Sandra,
No hagas esos contratos que comentamos ayer

Hay que hacerle solo un contrato para empezar la limpieza diaria en la nave de la calle Gremi Picapedrers por dos
horas y el de aqui de cinco horas se queda como esta

En total serdn 7 horas lo que realizara en Cobra

Cualquier duda me llamas
Gracias

Saludos,

Ana

De: Sandra Jimenez <comercial@balimsa.es>

Enviado el: jueves, 9 de junio de 2022 11:34

Para: ANA FERNANDEZ VALERA <afernandez@grupocobra.com>
Asunto: Re: Contratos de Cobra con Maria Francisca

REMITENTE EXTERNO: ATENCION, especialmente con enlaces y archivos adjuntos / EXTERNAL SENDER: be

CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Buenos dias Ana

En cuanto llegue a la oficina me pongo a ello y te lo enviamos a ser posible mafiana.
Estamos en contacto

Sandra Jiménez

Grupo Balimsa
& 6675687 15



De: ANA FERNANDEZ VALERA <afernandez@grupocobra.com>
Enviado: jueves, junio 9, 2022 11:29 a. m.

Para: comercial@balimsa.es <comercial@balimsa.es>
Asunto: Contratos de Cobra con Maria Francisca

Hola Sandra,

Tal y como te he comentado esta mafiana en nuestras oficinas, necesitariamos modificar el contrato de la
limpiadora JIMENEZ MUNOZ, FRANCISCA

He hablado con el Delegado Hugo Mufioz y me dice que la semana que viene, Mari tendra que ir a limpiar unos dias
y unas horas las nuevas oficinas en calle Gremi Picapedrers, n2 10 antes de comenzar a trabajar alli, pues ahora esta
vacia.

Y para la limpieza diaria segun me ha comentado, serian 3 horas en nuestra nave de Gremi Fusters, 19y luego ir a la
otra nave de Gremi Picapedrers, 10 otras 3 horas a empezar el dia 27 de junio

Ruego prepares los contratos correspondientes y me los envies para la firma

El Apoderado es JOSE BURGOS GOMEZ con DNI 00.683.236K y domicilio social en calle Cardenal Marcelo Spinola, 10
— CP 28016 MADRID

Los datos de empresa son COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. con CIF A46146387 y domicilio social en calle
Cardenal Marcelo Spinola, 10 — CP 28016 MADRID

Gracias

Saludos,

Ana Fernandez

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
C/ Gremi Fusters, 19

Poligono Son Castelld

07009 Palma

Tel.: 971248900 Extension 1204

Fax: 971272737
afernandez@grupocobra.com

Sandra Jiménez

Balimsa



