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PALMA PICTURES
A la at: Sra. Mar Espada
Islas Baleares

OFERTA ECONOMICA

SERVICIO A REALIZAR:

Un equipo de especialistas junto con un equipo de limpiadoras/es realizard la
limpieza puntual de sus villas sitas en Islas Baleares.

IMPORTE Y VALIDEZ:

o PRECIO HORA ESPECIALISTA (de lunes a viernes).........25,50 €/hora/especialista
o PRECIO HORA LIMPIADOR (de lunes a viernes)............... 20,50 €/hora/limpiador
o PRECIO HORA ESPECIALISTA (sab-dom-festivo)........... 30,50 €/hora/especialista
o PRECIO HORA LIMPIADOR (sab-dom-festivo)................. 25,50 €/hora/limpiador
o PRECIO HORA DESPLAZAMIENTO OPERARIO.......c..cccuveuee. 20,50 €/hora/operario
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....................................... 0,40 €/kilomeftro

En dicho importe no estd incluido el correspondiente V. A.
Esta valoracién econdmica es vdlida hasta el 31/05/2022.
Forma de pago: 100% una vez finalizados.

OBSERVACIONES:

o Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa,
excepto el agua y la energia eléctrica.

e Se incluye la Seguridad Social de los trabagjadores y un Seguro de
Responsabilidad Civil por si ocasiondramos algun desperfecto.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:
(At
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NOTA: EN CASO DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DEVOLVER COPIA FIRMADA Y

RELLENADA.
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Carina Romero

i —
De: PEDRO PORRAS
Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 9:56
Para: Carina Romero
Asunto: Nuevo proyecto Palmapictures

Hola Carina,

Alba es una nueva amiga de Palmapictures y tiene este mail aufartemulet@gmail.com

Tiene un proyecto en agosto con dos casas entre Campos y Ses Salines, le han hablado muy bien
de mi y quiere que yo sea el actor principal pasando la mopa...

Le podrias pasar un presupuesto del estilo que tiene Mar Espada, es decir unas tarifas por horas,
desplazamientos, domingo etc etc...

Gracias

Pedro Porras
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b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.




Carina Romero
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De: PEDRO PORRAS

Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 10:03

Para: Carina Romero; Isabel Gonzalez; Brisa Gonzalez
Asunto: Agosto Palmapictures

Para que lo tengais en cuenta...

‘ Pedro Parras
Py - t omercial
#J Grupo Balimsq)| oeee: comerei!
g . 673843415
> 971 7504 24

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De: Alba U <aufartemulet@gmail.com>

Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 9:59

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Asunto: Re: Hola Albaj

Buenos dias,

Genial, muchas gracias.

Aqui te paso las ubicaciones
MAIN VILLA:

https://goo.gl/maps/M2yXTJiIEVW8GDQjs7

PARTNER HOUSE:

https://goo.gl/maps/Tb5MF3wGLAE9WteZ9

un saludo

El jue, 2 jun 2022 a las 9:49, PEDRO PORRAS (<dpto.comercial@balimsa.com>) escribid:




