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De: Angel Llull Navarro

Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 13:17
Para: PEDRO PORRAS; Carina Romero
Asunto: RE: Club Nautico Pollensa

20 Euros/hora operario x 8 horas x 6 ops.: 960 Euros
15 Euros/hora desplazamiento x 2 horas x 6 operarios: 180 Euros

Km. 140 km x 0,50x 2 furgos=140 Euros

Total: 1280 Euros

De: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 12:05

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>; Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: Club Nautico Pollensa

Hola,

He hablado con Xavier Bisquerra del Club Nautico Port Pollensa y hemos cerrado la limpieza para
el viernes dia 27 de mayo.

Le he dicho que no le podiamos presupuestar la limpieza pero que podia contar con nosotros
para ir con 6 operarios, de los cuales dos limpiarian cristales, otro pasaria fregadora y 3
limpiadoras a su disposicion. En resumen todos a su disposicion una jornada de trabajo.

Me ha comentado que él tiene dos limpiadoras en némina y que con todo ese personal estara
todo listo.

Angel necesito que me digas a que precio le vamos a cobrar la hora y si les pedimos algo a
cuenta. '

Gracias

Pedro Porras
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De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2022 11:03

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>
Asunto:

Inicio del mensaje reenviado:

De: Brisa Gonzalez <operaciones1@balimsa.com>

Asunto: RE: Formulario de Contacto Balimsa "[subject]"
Fecha: 20 de mayo de 2022, 16:00:17 CEST ]
Para: Isabel Gonzalez <reclamaciones@balimsa.com>, Angel LIull Navarro

<direccion@balimsa.com>

Buenas tardes:

Yo para el 27 de mayo tengo disponible 3 operarias de equipo movil.

Gracias

Brisa Gonzdlez
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De: Isabel Gonzalez <reclamaciones@balimsa.com>
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 14:09

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>
CC: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>
Asunto: RE: Formulario de Contacto Balimsa "[subject]"

Yo solo podria contar con el equipo Jhon (Jhon, Wilmer y Patricio)
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Jorge no, cubre a lvan Cornejo en Es Merca.
El 27/05 es el dia del curso en altura (lvén, Jose Manuel Cordero y Sebastidn Serra)

Isabel Gonzdalez
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De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 13:55

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; Isabel Gonzalez <reclamaciones@balimsa.com>
Asunto: Fwd: Formulario de Contacto Balimsa "[subject]"

Supongo que no hay posibilidad de hacerlo, no?

Inicio del mensaje reenviado:

De: "xavi@rcnpp.net" <info@balimsa.es>

Asunto: Formulario de Contacto Balimsa "[subject]”
Fecha: 20 de mayo de 2022, 11:38:17 CEST

Para: info@balimsa.es

Responder a: xavi@rcnpp.net

De: Xavier Bisquerra LLompart <xavi@rcnpp.net>
Asunto: Formulario de Contacto [subject]

Teléfono:658780715

Cuerpo del mensaje:
Buenos dias,

Les escribo desde el Reial Club Nautic Port de Pollenca, para solicitar presupuesto
para limpieza de final de obra, a poder ser para el dia 27 de mayo.

Gracias,
Saludos cordiales

Este mensaje se ha enviado desde un formulario de contacto en Balimsa
(https://balimsa.es)




