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3. OFERTA ECONOMICA

SERVICIO A REALIZAR:

Un equipo de especialistas, expertos en la realizacién de trabajos en altura,
realizard la limpieza de cristales (cara exterior) de fachada + limpieza de la
fachada principal de vidrio del vestibulo de enfrada (cara interior), mediante
plataforma articulada eléctrica/Gasol sobre Orugas sin huella (14M), del Edificio
LLERET sito en Parc Bit en Palma de Mallorca.

IMPORTE Y VALIDEZ:

-LIMP. CRISTALES CARA EXTERIOR FACHADA EDIFICIO LLERET...........3.650,00 €/serv.++ 3/?, “»3&’;’:,,
En dicho importe no estd incluido el correspondiente LLV.A. 12

El importe indicado incluye servicio, alquiler, seguro y desplazamiento de la g
plataforma articulada. :3’5535( S

Esta valoracion econdmica es vdlida hasta 30/09/2021.
Forma de pago: Habitual.

OBSERVACIONES:

e Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa,
excepto el agua y la energia eléctrica.

e Se incluye la Seguridad Social de los trabagjadores y un Seguro de
Responsabilidad Civil por si ocasiondramos algin desperfecto.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:
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NOTA: EN CASO DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DEVOLVER COPIA FIRMADA Y RELLENADA.
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De: Sandra Jimenez

Enviado el: lunes, 25 de abril de 2022 8:16
Para: PEDRO PORRAS

Asunto: Fwd: presupuesto

Buenos dias Pedro

Te paso copia de la peticion que nos hacen desde Bohabi, solicitan un presupuesto de los cristales de dos edificios
en el PARC Bit .

Si quieres lo comentamos, saludos
Sandra Jiménez

Balimsa

De: Sandra Jimenez <supervision@balimsa.com>

Enviado: Monday, April 25, 2022 8:14:36 AM

Para: comercial@hohabi.com <comercial@bohabi.com>; comercial <comercial@balimsa.es>
Asunto: Re: presupuesto

Buenos dias Juan
Perdona la tardanza, estaba de vacaciones.

En referencia al tema que me solicitas , le paso el correo a mi compafiero Pedro Porras, el es el que lleva el tema de
los presupuestos.

Gracias y saludos.
Sandra Jiménez

Balimsa

De: comercial@bohabi.com <comercial@bohabi.com>
Enviado: Wednesday, April 20, 2022 11:06:38 AM
Para: comercial <comercial@balimsa.es>

Asunto: presupuesto

Buenos dias.
Necesitamos presupuesto para limpiar cristales de closell y lleret.

Me lo podrias pasar cuando puedas.
Gracias.

Juan Rolg
Director Comercial

comarclali@bohabl.com
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Este correo electronico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene informacion de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda
prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la previa auterizacion escrita de ia Entidad. En caso de haber recibido este correo electrénico por
error, se ruega la notificacion inmediata de esta circunstancia mediante reenvio a la direccién electronica del remitente. INFORMACION BASICA DE PROTECCION




