Carina Romero - — f—\zués Ef t?O"

De: Lemos, Jose <Joselemos@ncr.com>

Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2022 15:56

Para: Carina Romero

Asunto: RE: Presupuesto A2465 - CARD TRONICS

Datos adjuntos: A2465 - CARD TRONICS Aprobacion.pdf; Cajeros Magaluf Mallorca para
Limpieza.xlsx

Carina, buenos dias!
Te devuelvo la aprobacion del presupuesto. k\O:)‘é(SO'

Para que podamos pagaros, necesitamos daros de alta como proveedor. Para tal, por favor, podrias pasarnos
vuestro certificado bancario?

Otra cosa que comentar es que son 14 cajeros en total. Te adjunto el listado de las direcciones y fotos. Por favor, ese
listado es confidencial, no lo compartas con nadie. Siendo 14 el total de cajeros, el presupuesto sigue el mismo?

Saludos,

José Vitor Corrga Lemos

Product & Marketing, Spain
Cardtronics Division

Phone: +34 658 740 282
jose.lemos@cardironics.es | nor.com

in f

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2022 12:45

Para: Lemos, Jose <lose.Lemos@ncr.com>

Asunto: [EXTERNAL] Presupuesto A2465 - CARD TRONICS

*2*External Email**

[Proceed with caution and report suspicious emails to abuse @cardtronics.com]

Buenos dias,
Le envio presupuesto para la limpieza puntual de 20 cajeros sitos en la zona de Magaluf.
En caso de aceptacién, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero

lﬁ Grupo BQ“mSQ Dpto. Comerciol

&, 971750424

¥ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.
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Grupo Balimsa

ZIBalimsa

Fossarms dolsmpins 2o

Balimsa

SPT 00783 1310412022

Nombre CARD TRONICS Cliente No

Razén social Cod. Empresa 2

Direccion: Magalluf

Remitié la oferta CIF
¢Quién solicita? Jose Lemos Cod. Contable
Email jose.lemos@cardtronics.es Fecha prevista

comienzo

Telefonos 658.740.282

Mejor hora para
visitar
Como nos conocio Buscando en internet

( ygmento cliente Limpieza puntual

Descripcion de la solicitud

20 cajeros automaticos (en exterior) “Z ﬂ j
Observaciones ( (/\

Balimsa - Cami Vell de Bunyola, 43 Edif, Gran Via Asima, despacho 17 - 7009 - Palma - 971 750 424 - info@balimsa.es -




