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R
De: PEDRO PORRAS
Enviado el: martes, 12 de abril de 2022 15:19
Para: Carina Romero
Asunto: RE: Presupuesto A2452 - C. P, Foners, 1
Hola Carina,

Para el tema de los grafitis tendriamos que presupuestarles 16 horas de especialista y liquido del
bueno. Obviamente también les dejariamos limpios los cristales aunque hay que especificar que
los grafitis sobre la madera se los quitamos pero que tengan en cuenta que también se come el
barniz o el color de la madera.

A ver si consigo el teléfono de la presidenta de la comunidad y la puedo llamar.
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De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: lunes, 11 de abril de 2022 10:07

Para: 'Isabel Lucio Parla' <isa.xlp@gmail.com>

CC: Toni Ducros <info@dsfincas.es>; PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>; Brisa Gonzdlez
<operacionesl@balimsa.com>

Asunto: RE: Presupuesto A2452 - C. P. Foners, 1

Buenos dias,

En principio, no habria problema en que los vecinos pasaran, mejor si se evita, pero no seria un inconveniente.
El trabajo se llevaria a cabo durante una mafana, empezando sobre las 08.00h. aproximadamente.

Recuerde que, en caso de aceptacidn, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Saludos



Carina Romero
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De: isaxlp@gmail.com
Enviado el: viernes, 8 de abril de 2022 11:22
Para: COMERCIAL2Z@BALIMSA.ES
cc: ‘Toni Ducros'
Asunto: C. P. Foners, 1 Presupuesto A1711 - Balimsa, abrillantar Hall REVISAR Y CONFIRMAR
Datos adjuntos: image001.png; A1711 - C. P. Foners, 1.pdf
BALIMSA

Atencion Dep Comercial / Brisa / Sandra

Buenos dias

Soy Isabel lucio, presidente de la comunidad.

Queriamos por favor revisar el presupueto adjunto y ver cuando tendrian disponibilidad para ejecutarlo
Adicionalmente, nos gustaria tambien que pararan presupuesto de eliminar pintadas en cristales de fachada:
El ayuntamiento elimind las que estaban sobre la piedra pero dejo sin ejecutar las que estan sobre cristales.
Por favor, podrian mirarlo, decirnos si este tipo de trabajo lo ejecutan y coste?

Aprovecho para agradecerles el trabajo que Sonia realiza en nuestra comunidad del que todos los vecinos estan muy
satisfechos.

Quedamos a la espera
At

Isabel lucio

Pte CP Foners 1

De: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES <COMERCIALZ @BALIMSA.ES>
Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2020 10:13

Para: 'lsa Lucio' <isa.xlp@gmail.com>

CC: Sandra <comercial@balimsa.es>

Asunto: C. P. Foners, 1 Presupuesto A1711 - Balimsa, abrillantar Hall

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el abrillantado y vitrificado del suelo de la entrada principal de su Comunidad de
Propietarios sita en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24

#3 Grupo Balimsa

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrdnico, incluidos los ficheros
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