Carina Romero ézsﬁ

De: Mantenimiento Técncias e Instalaciones
<mantenimiento@tecnicaseinstalaciones.es>

Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2022 8:53

Para: Isabel Gonzalez

CC: Carina Romero

Asunto: RE: L'OCCITANE PALMA DE MALLORCA

Hola,

Pues si os parece bien por favor, pasarme presupuesto de hacerlo trimestral para que el cliente valore, si lo
seguimos haciendo semestralmente o trimestralmente. ke (g I v A {Qq [2 & "‘CT"‘-’-"\
Pero la intervencién del 22/04 ok adelante. Ll el '

Saludos;

Marialu Conde
T.: (+34) 955 776 819
www.tecnicaseinstalaciones.es
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Este correo electrénico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene informacion de caracter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario. Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucién a terceros sin la previa autorizacion escrita de TECNICAS DE INSTALACIONES
INTERIORES, S.L.U. En el caso de haber recibido este correo electrénico por error, se ruega notifiguese inmediatamente esta circunstancia
mediante reenvio a la direccién electrénica del remitente. De conformidad con lo establecido en la LOPD. TECNICAS DE INSTALACIONES
INTERIORES, S.L.U. garantiza la adopcion de las medidas necesarias para asegurar €l tratamiento confidencial de los datos de caracter personal.
Asimismo, le informamos de inclusion de sus datos en un fichero con la finalidad de gestionar la relacién que le vincula y de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién en la siguiente direccidn: Poligono Industrial PIBO, Avenida de Umbrete, 79,
Bollullos de la Mitacion, Sevilla, info@tecnicaseinstalaciones es

De: Isabel Gonzalez [mailto:comercial@balimsa.com]

Enviado el: martes, 12 de abril de 2022 11:07

Para: Mantenimiento Técncias e Instalaciones <mantenimiento@tecnicaseinstalaciones.es>
CC: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

Asunto: RV: L'OCCITANE PALMA DE MALLORCA

Importancia: Alta

Buenos dias

El servicio lo tienen contratado segln presupuesto adjunto, al ser semestral el servicio se realizara este mes (primer
servicio realizado en octubre), lo tenemos previsto para el proximo viernes 22/04 a primera hora, ese mismo dia
también se realizara el servicio de limpieza cara exterior + espejos tienda.

El importe se factura por servicio, si lo desean se puede modificar la frecuencia y acortar los tiempos.

Atentamente,

Isabel Gonzalez
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