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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
N° PRESUPUESTO: A1711 A la at: Sra. Isabel Lucio
FECHA: 23/11/2020 'C/ Foners, 1 - Edif. Puntavenidas
Palma de Mallorca

OFERTA ECONOMICA
SERVICIO A REALIZAR:
Un equipo de especialistas realizara el abrillantado vy vitrificado del suelo de la

entrada principal de su Comunidad de Propietarios sita en Palma de Mallorca,
mediante maquina rotativa y producto especifico.

IMPORTE Y VALIDEZ:
0 ABRILLANTADO + VITRIFICADO SUELO ENTRADA.....cvveveiereeenns 250,00 €/serv.
En dichos importes no estd incluido el correspondiente I.V.A. 45 C/O

Esta valoracidn econdmica es vdlida hasta el 28/02/2021.
Forma de pago: Habitual.

962'5 av 2

OBSERVACIONES:

e Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa,
excepto el agua vy la energia eléctrica.

e Se incluye la Seguridad Social de los trabdjadores y un Seguro de
Responsabilidad Civil por si ocasiondramos algun desperfecto.

CONFORME CLIENTE: CONFORME CONTRATADA:
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NOTA: EN CASO DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DEVOLVER COPIA FIRMADA Y RELLENADA.
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Carina Romero

De: isa.xlp@gmail.com

Enviado el: viernes, 8 de abril de 2022 11:22

Para: COMERCIAL2Z@BALIMSA.ES

CC: ‘Toni Ducros'

Asunto: C. P. Foners, 1 Presupuesto A1711 - Balimsa, abrillantar Hall REVISAR Y CONFIRMAR
Datos adjuntos: image001.png; A1711 - €. P. Foners, 1.pdf

BALIMSA

Atencion Dep Comercial / Brisa / Sandra

Buenos dias

Soy Isabel lucio, presidente de la comunidad.

Queriamos por favor revisar el presupueto adjunto'y ver cuando tendrian disponibilidad para ejecutarlo
Adicionalmente, nos gustaria tambien que pararan presupuesto de eliminar pintadas en cristales de fachada.
El ayuntamiento eliminé las que estaban sobre la piedra pero dejo sin ejecutar las que estan sobre cristales.
Por favor, podrian mirarlo, decirnos si este tipo de trabajo lo ejecutan y coste?

Aprovecho para agradecerles el trabajo que Sonia realiza en nuestra comunidad del que todos los vecinos estan muy
satisfechos.

Quedamos a la espera
At

Isabel lucio

Pte CP Foners 1

De: COMERCIAL2 @BALIMSA.ES <COMERCIAL2 @BALIMSA.ES>
Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2020 10:13

Para: 'lsa Lucio' <isa.xlp@gmail.com>

CC: Sandra <comercial@balimsa.es>

Asunto: C. P. Foners, 1 Presupuesto A1711 - Balimsa, abrillantar Hall

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el abrillantado y vitrificado del suelo de la entrada principal de su Comunidad de
Propietarios sita en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacién, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero
Dpto. Comercial
Telf/Fax: 971 7504 24

%3 Grupo Balimsa

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: El contenido de este mensaje de correo electrénico, incluidos los ficheros
adjuntos, es confidencial y estd protegido por el articulo 18.3 de la Constitucién Espafiola, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Este
correo esta dirigido solo a la persona o entidad a la que se remite y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Cualquier revisién
no autorizada, uso, divulgacidn o distribucion estd prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor, pongase en contacto con el remitente
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