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De: PEDRO PORRAS
Enviado el: martes, 5 de abril de 2022 8:23
Para: Leonor Fernandez
CC: Carina Romero
Asunto: RV: Pressupost NETEJA CIF TONI CATANY
Datos adjuntos: 20220404_093229.jpg; 20220404_093257 jpg; 20220404_093333.jpg; 20220404 _

093459,jpg; 20220404_093502.jpg
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Adjunto unas fotos para que te hagas una idea del tipo de cristales que hay leplar todos los
cristales del centro nos llevaria unas 20 horas aproximadamente de trabajo.

Hola Leonor,

40404 » 5
Hay tres plantas de escalera en un edificio y en otro cuatro plantas, y todas las barandillas son de Al
cristal. ‘qU’»J

Gracias

Pedro Porras
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De: PEDRO PORRAS

Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2022 8:30

Para: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com>; Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: RE: Pressupost NETEJA CIF TONI CATANY

Hola Leonor,

He hablado con Rafael Cifre y me comenta que las 8 horas que nos ofrecen a la semana incluye el
servicio de limpiar los cristales.

Yo iré a visitar el centro el lunes y podré valorar el tema cristales y su dificultad.

Gracias



Carina Romero
===

De: Leonor Fernandez

Enviado el: Jjueves, 24 de marzo de 2022 9:47

Para: Carina Romero; PEDRO PORRAS

Asunto: RV: Sol-licitud pressupost NETEJA CIF TONI CATANY

Buenos dias chicos,

La Conselleria de Cultura nos solicita este presupuesto de limpieza del Centro Internacional de Fotografia Toni
Catany . He hablado con ellos y me dicen que se trata de 2 casas antiguas reformadas por la Conselleria. No hay
servicio de limpieza actualmente ni personal a subrogar. Necesitan servicio de limpieza de abril’22 a octubre’22. En
octubre, la gestién del edificio pasarad a manos de la Fundacié Toni Catany.

La inauguracion del centro sera en octubre y, hasta ese momento, el edificio no tendra actividades ni

exposiciones. Necesitan un mantenimiento de limpieza minimo, para mantener el edificio aunque esté vacio. Ellos
estan pensando en dos dfas de limpieza a la semana, pero tendremos que proponer cudntas horas se tienen que
hacer. También hay que hacer la limpieza de los cristales y me comentan que algunos de ellos son de cierta altura,
se tendrian que hacer con pértiga o con escalera.

También necesitamos saber el n? de contenedores femeninos que se tienen que colocar. Para el control de plagas,
he pedido la superficie, cuando me la pasen hablaré con Claudia y nos dira el coste de este servicio.

El presupuesto maximo que tienen es de 14.999 € sin IVA.

Pedro, {puedes visitarlo para aclarar las dudas de cristales, contenedores femeninos y horas semanales de
limpieza? Tendras que llamar a la Conselleria, para quedar con ellos. El teléfono estd mds abajo.

Un saludo,

Leonor Fernandez
BALIMSA

Inicio del mensaje reenviado:

De: Rafael Cifre Romero <rcifre@dgcultur.caib.es>

Asunto: Sol‘licitud pressupost NETEJA CIF TONI CATANY
Fecha: 23 de marzo de 2022, 10:09:20 CET

Para: Rafael Cifre Romero <rcifre@dgcultur.caib.es>

Bon dia,

Ens posem en contacte amb voste per informar que des de la Direcci
General de Cultura del Govern de les Illes Balears, es vol realitzar un
contracte menor (14.999,99 euros + IVA) per dur a terme la neteja de
les instal-lacions de I'edifici del CIF TONI CATANY, a Llucmajor, des de el
mes de abril fins el més d'octubre.

El treball per al qual es sol-licita el pressupost consisteix en:

-La neteja ordinaria i serveis complementaris de desinsectacio, desinfeccid,
desratitzacié i de diposit i retirada de contenidors.



Us adjuntam planols de I'edifici.

https://www.dropbox.com/s/rcyxqvph8rypxcv/PLANOS%20BASE.pdf?dl=
0

Si fos del seu interes, ens pot fer arribar la seva oferta.

Atentament,

Rafael Cifre Romero

Técnic Superior

Direccié General de Cultura

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Ca n'Oleo

C/ Almudaina, 4

07001 Palma

971176545

Ext. 69646



