Carina Romero Az )

De: PEDRO PORRAS

Enviado el: lunes, 4 de abril de 2022 15:26

Para: Carina Romero

Asunto: RE: Visita cliente para presupuestar: Sra. Barbara Amengual
Hola Carina,

Presupuesto de limpieza de 2 chicas 8 horas y un cristalero 4 horas.
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Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want tgprint this email please think if you

need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccién de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccidn de correo electrénico, serén tratados
bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros productos
y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables.
Legitimacion: consentimiento del interesado o ejecucién de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no
seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacion y supresién de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicién a su tratamiento,
mediante notificacién escrita, a la direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono
Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico info@balimsa.com
- Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No est4 permitida su comunicacion,
reproduccion o distribucién sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> Enviado el: viernes, 1 de abril de 2022 11:18
Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Visita cliente para presupuestar: Sra. Barbara Amengual

Buenos dias,

Adjunto Solicitud de presupuesto.

Muchas gracias por su atencion.
Un saludo,



Balimsa

%] Grupo Balimsa
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SPT 00738 01/04/2022

Nombre V.P. Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 11 Cliente No
Razén social Cod. Empresa 2
Direcciéon: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 11 -4°A Palma 07006
Remitio la oferta CIF P0704500H
¢£Quién solicita? Barbara Amengual Cod. Contable
Email barbarar_tati@hotmail.com Fecha prevista
comienzo

Telefonos 637.842.381 971.509.097

Mejor hora para

e Cualquier hora
visitar

Como nos conocié Por recomendacion

(" »gmento cliente Limpieza puntual

Descripcion de la solicitud

Hace la mudanza el sabado dia 9 y quiere dejar la vivienda limpia (estara totalmente vacia)

Observaciones

Balimsa - Cami Vell de Bunyola, 43 Edif, Gran Via Asima, despacho 17 - 7009 - Palma - 971 750 424 - info@balimsa.es -




