Carina Romero AZV'/(:)—

De: PEDRO PORRAS

Enviado el: martes, 22 de marzo de 2022 8:14

Para: Carina Romero

Asunto: RV: PRESUPUESTO MOQUETAS GRUPO PINERO
Hola Carina,

Manuel me ha comentado que tenemos dos maquinas de limpieza de moqueta y que con cada
maquina como mucho va a sacar 3/4 pasillos al dia. Pero no tenemos maquina para limpiar
mogqueta en las escaleras. 2

Si hay 24 pasillos nos sale a dos hombres yb(jomadas de trabajo, mas alguna chica que haga las
escaleras con cepillo y jabdn manualmente. Eso si que me parece muy laborioso y que también va
a necesitar horas. Pero ahi si que me pierdo con los tiemposij

Gracias

Pedro Porras
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De: PEDRO PORRAS

Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 12:06

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>
Asunto: RE: PRESUPUESTO MOQUETAS GRUPO PINERO

Hola Carina,

Estoy a la espera de que Manuel me de su opinion pero te adelanto por si lo quieres comentar
con Angel que hay 435 m2 de moqueta repartidos en diferentes pasillos y luego esta la moqueta
de la zona de escaleras que tiene una anchura de 2 m2 y en total son 40 escalones. 7
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La moqueta de los escalones se tiene que hacer de forma manual y para la de los pasillos si que |
hay maquinaria. Pero el tema de los tiempos me pilla bastante descolocado y por eso espero que
Manuel Cano me diga...

Gracias

Pedro Porras
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De: Isabel Gonzalez <comercial@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 14:57

Para: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>; PEDRO PORRAS <dpto.comercial @balimsa.com>
Asunto: RV: PRESUPUESTO MOQUETAS GRUPO PINERO

De: Estefania Grau Sabater <egrau@grupo-pinero.com>
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 14:40

CC: Jordi Guzman <jguzman@bahia-principe.com>
Asunto: PRESUPUESTO MOQUETAS GRUPO PINERO

Buenas tardes,
Solicitamos presupuesto para la limpieza de las moquetas del HOTEL CORAL PLAYA.

Por favor, tomen nota del contacto para poder concretar cita.

Coral Playa
C/ Torrenova, N 41
07181 Magaluf - Calvia

GOBERNANTA
699221874

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos,



GRUPO PINERO
Estefania Grau

Gerente de compras Mallorca
656 44 50 80

egrau@grupo-pinero.com
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oponerse al tratamiento, asi como a presentar una reclamacién ante una autoridad de control. Mas informacién sobre nuestra politica de
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