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De: Antonia Morro .
Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 21:24

Para: monica egido ros

CcC: Carina Romero

Asunto: Monica Egido : solicitud reduccién

Buenas tardes,
Le reenvio el mail al Dpto Comerecial, ellos se pondran en contacto con usted.
Saludos

De: monica egido ros <egidoros@yahoo.es>
Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2022 16:21
Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n® 1/22C/388 Duplicidad cobro

Buenas tardes,

Respecto al contrato que tenemos con ustedes, querrria saber cuanto me resultaria si le guitamos una hora, o sea en
lugar de 6 horas a la semana, 5 horas semanales.
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Ménica Egido Ros
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En lunes, 14 de marzo de 2022, 13:41:11 CET, Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com> escribio:

Buenas tardes,
Adjunto le remito resguardo de transferencia a su favor.

Un saludo.

De: monica egido ros <egidoros@yahoo.es>
Enviado el: domingo, 13 de marzo de 2022 12:37

Para: Antonia Morro <contabilidad@balimsa.com>
Asunto: Re: Factura n°® 1/22C/388 Duplicidad cobro

BUenos dias,

No, mejor si me lo domicilias por favor.

Si, me lo podéis devolveis?



