Carina Romero AZ\'\O A

De: PEDRO PORRAS

Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 11:44

Para: Carina Romero

Asunto: RE: Visita cliente para presupuestar: Chip Chop Alimentacion
Hola Carina,

Tras hablar con Manuel y repasar el trabajo a realizar tenemos que presupuestar lo siguiente:

Dos especialistas dos dias de trabajo, 8 horas cada uno.==72 \ [ 3 ‘- [ = 9 60
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El primer dia hay que hacer pulido y rebaje de suelo y el segundo dia abrlllantado y wtrlflcado de suelo de terrazo de
aproximadamente 50 m2 12 b J. rmy : —t

s e LAA P t f A J $L 64 - C )

El cliente ya esta avisado de que es posible que las manchas de éxido no desaparezcan del todo pero lo acepta.
Asume la dificultad del trabajo y como se lo paga el seguro no va a poner muchas pegas del precio.

Gracias

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you C
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccién de correo electrénico, serdn tratados
bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros productos
y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcion de los plazos legales aplicables.
Legitimacién: consentimiento del interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no
seran comunicados a terceros, salvo obligacion legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacién y supresién de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicidn a su tratamiento,
mediante notificacidn escrita, a la direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono
Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electronico info@balimsa.com
. Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrd
presentar una reclamacién ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su comunicacion,
reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com> Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 10:05
Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: Visita cliente para presupuestar: Chip Chop Alimentacion

Buenos dias,

Adjunto Solicitud de presupuesto.

Muchas gracias por su atencion.
Un saludo,



Balimsa

SPT 00644

Nombre

Razon social
Direccion:
Remitié la oferta
¢Quién solicita?
Email

Telefonos

Mejor hora para
visitar

Como nos conocié

(’ )gmento cliente

11/03/2022

Chip Chop Alimentacion

C/ Blanc, 5 -local 11 Magalluf 07181

Veronica

contabilidad@supermercadoschipychop.com

620.245.181

Mariana
Otro

Limpieza puntual

Descripcion de la solicitud

Manchas suelo de terrazo, 50 m2

Observaciones

%) Grupo Balimsa
#1Balimsa Qo=

Boleores deLimplezos sa

Cliente No

Cod. Empresa 2

Cod. Contable

Fecha prevista
comienzo

* Balimsa - Cami Vell de Bunyola, 43 Edif, Gran Via Asima, despacho 17 - 7009 - Palma - 971 750 424 - info@balimsa.es -




