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Carina  Romero

De: Carina  Romero

Enviado el: martes, 15 de marzo de 2022 11:56

Para: 'testevez@grupofaro.com'

CC: Leonor Fernandez; Isabel Gonzalez

Asunto: RV: Moquetas_BYL 2022

Buenos días Tamara, 

 

El Departamento de Operaciones contactará directamente con vosotros para coordinar los servicios solicitados. 

 

Por otro lado, indicaros que os mantendremos el importe para los dos servicios: 

 

- C/ Unió = 315,00 €/serv. 

- C. C. FESTIVAL PARK = 263,00 €/serv. 

 

Saludos, 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus 
datos personales y dirección de correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros 
productos y servicios. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación: consentimiento del interesado 
o ejecución de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección Camí 
Vell de Bunyola, 43 – Edificio Rotonda Asima – Oficina 17, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrónico 
info@balimsa.com . Más información en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control en www.aepd.es 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 

 

 

De: Tamara Estévez <testevez@grupofaro.com>  

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 13:52 

Para: Leonor Fernandez <calidad@balimsa.com> 

Asunto: Moquetas_BYL 2022 

 

Hola Leonor, 
 
Nos solicitan limpieza de estas moquetas. Quieren que sea antes de que acabe el mes de abril. 
Por favor, pasadme las fechas y datos de los operarios, cuanto antes. 
 

FECHA REALIZACIÓN 

2022 
COD. NOMBRE TIENDA PROVEEDOR M2 IMPORTE

 L41 MALLORCA - Unió BALIMSA 24,00  315,00

 LW2 OUTLET MALLORCA FESTIVAL PARK BALIMSA 20,00  263,00

 
Recordad que esta limpieza es preferible hacerla un sábado (o víspera de festivo, cuando la 
tienda tiene mínimo un día para el secado de la moqueta). Recordamos la importancia de que 
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la moqueta quede seca antes de apertura para evitar imprevistos. En el caso de que haya 
moqueta instalada en los probadores, recordad que es necesario limpiarla.  
Es importante que los operarios presten atención al tipo de tejido para asegurarse que las 
moquetas no encogen tras limpieza. Asimismo, recordamos que es necesario mover los puffs, 
sofás etc (mobiliario que se pueda mover) para la correcta limpieza de todas las zonas 
(adjuntamos guía de limpieza). Adjuntamos la Guía de Limpieza que nos facilita el cliente. 
 
Como siempre tened en cuenta que se deberá recoger la copia de las llaves antes del cierre y 
posteriormente devolverlas en horario de apertura de tienda. Os enviaremos una OT que 
deberéis devolver sellada por cada tienda, conforme el servicio se ha realizado. Nos solicitan 
fotos de antes y de después de la limpieza, por favor avisad a vuestros operarios que no se 
olviden de hacerlo. 
 
Gracias!  
Cualquier duda comentamos, quedamos a la espera de recibir fecha y datos del personal. 
 
Un saludo. 
 
Tamara Estévez Díaz 
Responsable de Calidad 
FARO Facility Services 
Móv. 673 652 777 
testevez@grupofaro.com 
 

 
 


