Carina Romero ég ﬁé

De: PEDRO PORRAS
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 13:23
Para: Carina Romero
Asunto: RE: Visita cliente para presupuestar Hotel Sol Katmandu
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12 - Txikipark Katmandu Park 3 limpiadoras y un especialista - del 28 de marzo al 31 de marzo - 8 horas por 4 dias

29 - Suelo exterior terrazas Katmandu Park - del 28 de marzo al 31 de marzo - 4 especialistas 8 horas por 4 dias. Hay
que tener en cuenta el hidrofugante que debe ser para hormigén y exterior. 125 litros. Isa me comenta que no tiene
a 4 especialistas, que maximo 3 especialistas por dia aunque Manuel dice que necesita 4...que sea Angel quien
decida si tiramos o no tiramos palante. Son 500 m2 de suelo de hormigén, en el que hay que pasar rotativa, echar
mucha lejiay posteriormente aplicar hidrofugante.
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3 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es hecesario hacerlo. If you want to print this email please think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccion de correo electrdnico, seran tratados
bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros productos
y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables.
Legitimacidn: consentimiento del interesado o ejecucién de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no
seran comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacion, portabilidad y oposicion a su tratamiento,
mediante notificacidn escrita, a la direccién Cami Vell de Bunyola, 43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono
Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico info@balimsa.com
. Mas informacion en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No estd permitida su comunicacidn,
reproduccién o distribucién sin la autorizacion expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario
final, por favor eliminelo e informenos por esta via.

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com> Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2022 12:27
Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>
Asunto: Visita cliente para presupuestar: Hotel Sol Katmandu

Buenos dias,
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Nombre Hotel Sol Katmandu Cliente No

Razon social Cod. Empresa 2
Direccion: C/ Galid, s/n  Calvia 07181
Remiti6 la oferta Cod. Contable

Fecha prevista

; Quié icita? Carolina Gonzalez i
¢ Quién solicita ale comienzo

Email carolina.gonzalez.agudelo@melia.com

Telefonos 671.375.204

Mejor hora para

e Mafiana
visitar

Como nos conocié Oftro

Descripcion de la solicitud

Suelo exterior
El hotel abre el 01/04/22

Observaciones

Indico fechas disponibles (finales de marzo)

(

Balimsa - Cami Vell de Bunyola, 43 Edif, Gran Via Asima, despacho 17 - 7009 - Palma - 971 750 424 - info@balimsa.es -
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De: Compras Logistica
Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 12:27
Para: Carina Romero; Pedro Duran
Asunto: RV: Solicitud presupuesto Hidrofugante para exterior

Hola, adjunto presupuesto del hidrofugante para hormigon en exterior. La garrafa de 25l sale a 148.75€ sfiva y
necesitarian segin Telim 4 o 5 segin Manuel

Un saludo

De: Telim | TELIM <telim@telimsl.es>

Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 12:11
Para: Compras Logistica <Compras@balimsa.com>
Asunto: RE: Solicitud presupuesto Hidrofugante

Buenos dias. .
El precio del hidrofugante es de 5,95€ el litro en garrafas de 25 Its. y necesita para 500 m2 de hormigon unos 90 Its.
o sea 4 garrafas.
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Informacién en proteccién de datos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que los datos personales serdn incluidos en un fichero titularidad y responsabilidad de
TELIM S.L. con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electronico de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de
su actividad. Podrd ejercer los derechos de acceso, rectificacion, supresion y demas derechos reconocidos en la normativa mencionada, en la siguiente direccién: C/SES
TEIXIDORES 32,POL.SON LLAUT (07320 SANTA MARIA DEL CAMI) ILLES BALEARS, o a'través de la {Sig'uiente_direccién de correo electrdnico, adjuntando copia de suD.N.l. o
documento equivalente. Solicite mas informacidn al correo electrénico indicado. &

Envirtud de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Informaciény Correa Elect;énico {LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener
informacion confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado estd prohibide por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocacion, por favor notifiquelo
inmediatamente a través de esta misma via y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente. En caso de que sienta
vulnerados sus derechos en lo concerniente a la proteccién de sus datos personales, espécialmente cuando no haya obtenido satisfaccién en el ejercicio de sus derechos,

puede presentar una reclamacién ante la Autoridad de Control en materia de Proteccién de Datos competente {Agencia Espafiola de Proteccion de Datos}, a través de su

sitio weh: www.agpd.es.



