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Carina Romero
-

De: PEDRO PORRAS

Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2022 9:26

Para: Carina Romero

Asunto: RE: C.P. HENRI DUNANT, 36 APCTOS - PRESUPUESTO LIMPIEZA GARAJE
Hola Carina,

La presidenta me ha comentado que lo que ellos quieren es una empresa que limpie y que luego
pinte el parking. Las paredes son blancas y estan sucias, los techos y sus tuberias tienen kilos de
polvo. El suelo lleno de grasa. Ella lleva alli 20 afios viviendo y nunca se ha limpiado ni pintado. Es
el tipico presupuesto que piden a 4 6 5 empresas desde la administracion de fincas para quedar
bien con los vecinos porque luego no lo haran por la derrama que habra que realizar.

El presupuesto no se que decirte...pero teniendo en cuenta que solo vamos a limpiar y que no es
eso lo que quieren, no se si merece la pena hacerlo pero las 48 horas de trabajo no nos las quita
nadie. Ese seria un presupuesto ldgico para dejar en condiciones el parking, con mucho

desengrasante, karcher y fregadora. . i
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Gracias

De: Carina Romero <comercial2@balimsa.com>

Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 11:55

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: RE: C.P. HENRI DUNANT, 36 APCTOS - PRESUPUESTO LIMPIEZA GARAJE

No son clientes, nos han pedido presupuesto para otras comunidades, pero creo que nunca nos han aceptado
ninguno

Carina Romero
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De: PEDRO PORRAS <dpto.comercial @balimsa.com>

Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 11:53

Para: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

Asunto: RE: C.P. HENRI DUNANT, 36 APCTOS - PRESUPUESTO LIMPIEZA GARAJE

Hola Carina,



Administraciones Espanfia trabaja con nosotros? Tenemos algun cliente gracias a ellos o
simplemente nos lo han pedido como se lo han pedido a 4 empresas mas?

Es por darle o no darle mucha prioridad porque les podemos hacer presupuesto pero si lo
aceptan no se ni cuando se podra hacer.

Gracias.

De: Carina Romero <comercial2 @balimsa.com>

Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 9:52

Para: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Asunto: RV: C.P. HENRI DUNANT, 36 APCTOS - PRESUPUESTO LIMPIEZA GARAJE
Importancia: Alta

Carina Romero
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De: Elena Gonzalez. Administraciones Espafia <elena@esp-admon.es>
Enviado el: miércoles, 9 de febrero de 2022 13:47

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: C.P. HENRI DUNANT, 36 APCTOS - PRESUPUESTO LIMPIEZA GARAJE
Importancia: Alta

Buenos dias,

La comunidad esta interesada en realizar una limpieza del aparcamiento, nos podéis presentar
presupuesto?

Os facilito el contacto de la Presidenta, Beatriz, 629626693 para concretéis con ella la visita.

A la espera de vuestras noticias. Muchas gracias. Un saludo.
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