Carina Romero

Aza |

De: Compras Logistica
Enviado el: viernes, 4 de febrero de 2022 7:54
Para: Carina Romero
Asunto: Solicitud presupuesto automoviles Coll .
MEDAS : CostoEmpess Wi,
+ 200 240
Un saludo

De: Tomas Font <tfont@automovilescoll.com>
Enviado el: jueves, 3 de febrero de 2022 16:02
Para: Compras Logistica <Compras@balimsa.com>
Asunto: presupuesto

Si es posible, ruego presupuesto para la limpieza de nuestro centro en Palma, 3 horas diarias, 2 Iimpieza cristales
exterior al mes y una al mes interior

Material limpieza, papel seca manos e higiénico, incluido.
En espera de su contestacién, un saludo
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