comercial2@balimsa.es A23IR

De: fincas@castanerysasi.com

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 12:27

Para: comercial2@balimsa.es

Asunto: RE: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA
SUSTITUCION VACACIONES

El horario seria de 8 a 13 y de 17 a 21 hs., de lunes a viernes.
Muchas gracias

Atentamente, €y |ny OIS X 22€[ =355 Y !
WD > ADAR Sieres ¥ I - OR 62 < (s

Dpto. Administracion fincas
C/San Miguel,75 Bajos 07002 Palma de Mallorca
Telf. - 971.71.03.40

CASTANER
YSASI

ASESORIA | SBEGUROS
AGMINISTRACIONES

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este e-mail, y en sus anexos esta dirigida al destinatario tinica y
exclusivamente, y pude contener informacién privada, confidencial y no susceptible de difusion publica. Si ha recibido esta
comunicacion por error, le rogamos nos informe inmediatamente respondiendo al remitente y destruya el documento original
sin mantener copia alguna. En virtud de lo dispuesto en Ley Organica de Proteccién de Datos de caracter personal 15/1.999 de
13/12/1.999 y conjuntamente con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y Comercio Electrénico 34/2.002 de 11 de
julio, puede ejercitar su derecho de oposicién, acceso, rectificacién y cancelacién de sus datos a la siguiente direccién:
fincas@castanerysasi.com o C/San Miguel,75 Bajos Palma de Mallorca 07002.

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 12:04

Para: fincas@castanerysasi.com

Asunto: RV: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA SUSTITUCION VACACIONES

Buenos dias,

¢Me podrian confirmar el horario que tendriamos que cubrir?

-

Gracias

Caring Romero

ﬁj GrUpO Balimsa | oete. comescies

Qe 972750424

ﬁ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electrdnico, serén tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacién: consentimiento del interesado
0 ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serdn comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificacion y supresion de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicidn a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la direccidn Cami
Vell de Bunyola, 43 - Edificio Rotonda Asima - Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Paima de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
infol@balimsa,com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacién ante la
autoridad de control en www.aepd.es
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AVISO LEGAL: Este mensaje v sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiende contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacién, reproduccion o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: fincas@castanerysasi.com <fincas@castanerysasi.com>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 11:20

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl@balimsa.com>; YOLANDA BALIMSA contabilidad
<contabilidad2@balimsa.com>

CC: operacionesavanzafs@gmail.com; Antonia Morro <contabilidad @balimsa.com>;
comercial@balimsa.es

Asunto: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA SUSTITUCION
VACACIONES

Importancia: Alta

Buenos dias,

Del dia 3 al 28 de febrero (inclusives) el portero que tiene contratado la comunidad se marcha de
vacaciones.

éPodrian enviarnos un sustituto para esos dias? ¢ Podrian por favor enviarnos un presupuesto? Si
fuera posible la comunidad preferiria a una persona que ya haya ejercido de portero en esa
comunidad.

Atentamente,
Dpto. Administracién fincas

C/San Miguel, 75 Bajos 07002 Palma de Mallorca
Telf. — 971.71.03.40

CASTANER
YSASI

ASESORIA | SEGUROS
ABMINISTRACIONES

AVISO DE-CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este e-mail, y en sus anexos esta dirigida al
destinatario (inica y exclusivamente, y pude contener informacién privada, confidencial y no susceptible de
difusién publica. Si ha recibido esta comunicacion por error, le rogamos nos informe inmediatamente
respondiendo al remitente y destruya el documento original sin mantener copia alguna. En virtud de lo
dispuesto en Ley Orgdnica de Proteccién de Datos de cardcter personal 15/1.999 de 13/12/1.999 vy
conjuntamente con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y Comercio Electrénico 34/2.002 de 11
de julio, puede ejercitar su derecho de oposicidn, acceso, rectificacion y cancelacion de sus datos a la siguiente
direccidn: fincas@castanerysasi.com o C/San Miguel,75 Bajos Palma de Mallorca 07002.




comercial2@balimsa.es
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De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 11:50

Para: Brisa Gonzalez; Isabel Gonzalez; Carina Romero Mena

Asunto: RE: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA
SUSTITUCION VACACIONES

Carina, calcula a 22 Euros hora, mds un dia extra para ensefiar el centro.

De: Brisa Gonzédlez <operacionesl@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 11:42

Para: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>; Carina Romero Mena <comercial2@balimsa.es>

Asunto: RE: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA SUSTITUCION VACACIONES

No tenemos a nadie.

Es jornada completa y partida
Es de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Hay que preguntar si quieren el mismo servicio y tendriamos que contratar una persona desde el 2/02 al 28/02, (asi
el dia anteriorvacon él)

Gracias

,,-,-J Brisa Gonzdlez
y ﬁ Dpte. Operaciones
&rupo Balmsa | &, 972750624

ﬁAntes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
datos personales y direccién de correo electrénico, serén tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién de los plazos legales aplicables. Legitimacién: consentimiento del
interesado o gjecucién de un contrato, Destinatarios: colaboradores, Los datos no serdn comunicados a terceros, salvo obligacidn legal. Le informamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y supresién de sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacién
escrita, a la direccidn Cami Vell de Bunyola, 43 ~ Edificic Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castell§, 07009 Palma de Mailorca, Illes Balears o enviando un
mensaje al correo electrdnico info@balimsa.com . Mas informacién en www.balimsa.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacidn ante la autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo cantener informacién confidencial sometida a secreto

profesional. No esta permitida su comunicacién, reproduccidn o distribucion sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.
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De: Angel Llull Navarro <direccion@balimsa.com>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 11:37

Para: Brisa Gonzdlez <operacionesl@balimsa.com>; Carina Romero Mena <comercial2@balimsa.es>

Asunto: Re: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA SUSTITUCION VACACIONES

Tenemos alguien que lo haya hecho?
Por supuesto que les vamos a meter un buen viaje.

A. Llull
Enviado desde mi iPhone



El 12 ene 2022, a las 11:27, Brisa Gonzélez <operacionesl@balimsa.com> escribié:

Buenos dias Angel:
Te recuerdo que este servicio era nuestro, el operario se subrogo (mejor dicho, nos lo robaron)
Y ahora piden que nosotros lo cubramos en sus vacaciones.
Dime cosas, el precio hora deberia ser que nos compensara mucho mucho....
Gracias
7 Brisa Gonzdlez
éj Dpte. Operaciones

jeérupo Balimso | &, 9z 70424

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email pl think if you
need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccidn de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR), sus datos personales y direccién de correo electrdnico, seran tratados bajo la responsabilidad de Baleares de Limplezas S.A.
Finalidad: envic de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Conservacion: mientras exista un interés mutuo para ello, en funcién
de los plazos legales aplicables. Legitimacidn: consentimiento del interesado o ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos
no serén comunicados a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion y supresion de
sus datos, asi como los de limitacién, portabilidad y oposicién a su tratamiento, mediante notificacion escrita, a la direccién Cami Vell de Bunyola,
43 — Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, Illes Balears o enviando un mensaje al correo
electrénico info@balimsa.com . Més Informacién en www.balimsa.es. Sl considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamacion ante la autoridad de contro! en www.aerd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial
sometida a secreto profesional. No estd permitida su comunicacidn, reproduccidn o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de
Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor eliminelo e inférmenos por esta via.

De: fincas@castanerysasi.com <fincas@castanerysasi.com>

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 11:20

Para: Brisa Gonzalez <operacionesl @balimsa.com>; YOLANDA BALIMSA contabilidad
<contabilidad2 @balimsa.com>

CC: operacionesavanzafs@gmail.com; Antonia Morro <contabilidad @balimsa.com>;
comercial@balimsa.es

Asunto: C.P. EDIFICIO SAN SEBASTIAN SOLICITUD PRESUPUESTO PORTERO PARA SUSTITUCION
VACACIONES

Importancia: Alta

Buenos dias,

Del dia 3 al 28 de febrero (inclusives) el portero que tiene contratado la comunidad se marcha de
vacaciones.

éPodrian enviarnos un sustituto para esos dias? ¢ Podrian por favor enviarnos un presupuesto? Si
fuera posibie la comunidad preferiria a una persona que ya haya ejercido de portero en esa
comunidad.

Atentamente,

Dpto. Administracién fincas



