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Balimsa ‘Ofertafno enviada zj GrUpO BOlimSO
SPT 00407  03/01/2022 P Croons ZBalimsa Oy Srerza.
Boleores e Linpiezos sa SEMDSS.
Nombre Eva Cliente No
Razén social Eva Palmer Cod. Empresa 1

Direccién: C/Llucmaior,7 Portitxol Palma
Remitid la oferta

¢Quién solicita? Eva

Email "P@Q.W\S?ASQ l&s Y QB\N\Q\’\Q;CON\
Telefonos 676.826.260

Mejor hora para
visitar

Como nos conocié Por recomendacion

Cualquier hora

De..rincion de la solicitud
Solicita limpieza de cristales. Ventanales altos (como de escaparate de local)

Observaciones

Casa particular

comercial2@balimsa.es

De: PEDRO PORRAS <dpto.comercial@balimsa.com>

Enviado el: martes, 4 de enero de 2022 11:33

Para: comercial2@balimsa.es .

Asunto: RV: Solicitud presupuesto limpieza cristales altos (=UA QQU{’EQ.
Datos adjuntos: 20220104_095221.jpg; 20220104_095442 jpg; 20220104_095539.jpg; 20220104

095700,jpg; 20220104_095951,jpg; 20220104_100015 jpg; 20220104_100128 jpg

De: PEDRO PORRAS

Enviado el: martes, 4 de enero de 2022 11:26

Para: grupobalimsa.adm@gmail.com

CC: comercial2@balimsa.com

Asunto: RE: Solicitud presupuesto limpieza cristales altos

Hola Susana,

Es un presupuesto de un cristalero 3 horas porque solo quieren que se le limpien los cristales por
fuera, pero no vale la pena ir por menos de 100 euros asi que hablalo con Angel y que le ponga el
minimo. Es en el Portixol y con una escalera alta lo pueden hacer perfectamente, pero tendran
que ir dos cristaleros dos horas y aproximadamente seran unogj,oeﬁ'ros mas iva.
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Gracias.



