YOLANDA BALIMSA contabilidad A28

De: Pilar Darder <pilar@darder.com>

Enviado el: viernes, 3 de diciembre de 2021 12:09

Para: YOLANDA BALIMSA contabilidad

Asunto: RE: Devolucién Recibo Bancario Avanza (Ramon Darder Gabinete Asesor SCP)

De acuerdo gracias,

Pues dada la situacién podrias enviarnos un presupuesto sélo para GESTORIA DARDER SL, del servicio 1 hora y media
solo en el piso 1B?

Muchas gracias

DARDER

GESTORW . LAACRAL - FIFGAL  COMNTAHLE
AROGALGEH  EDOMOKISTAS

Pilar Darder Alorda
Abogada
Mediadora

Gestoria Darder
Teléfono 971 71 21 00
Movil 679473258

;ﬁ No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este correo electrénico, en su caso, cualquier fichero anexo, contiene

informacién de caracter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la previa
autorizacion escrita de GESTORIA DARDER SL En caso de haber recibido este correo electrénico por error, se ruega notifiquese inmediatamente esta
circunstancia mediante reenvio a la direccion electrénica del remitente. Al mismo tiempo se le recuerda que sus datos forman o formaran parte de un
fichero mixto registrado en la Agencia General de Proteccion de Datos, propiedad de la entidad GESTORIA DARDER SL.. con CIF B57907461y domicilio
en ¢/ Sant Miquel, 52 1° 07002- Palma (Mallorca). Usted tiene derecho de acceso, oposicion, rectificacion y cancelacion a estos datos que debera ejercer
mediante escrito a la direccién anteriormente citada.

ﬁ Please consider the environment before printing this mail - HELP PROTECT NATURAL RESOURCES This e-mail, if necessary, any

attachments, contains confidential information exclusively addressed to its recipient. Prohibited disclosure, copying or distribution to third parties without the
prior written permission of GESTORIA DARDER SL Advisory Cabinet. If you have received this email in error, please immediately Notifiquese this
circumstance by returning to the email address of the sender. At the same time is remembered that their data are or will be part of a file registered with the
Agency Joint General Data Protection, an entity owned by GESTORIA DARDER SL Advisory Cabinet. with Tax: B 57907461 and registered office at ¢ / Sant
Miquel, 52 1 ° 07002 - Paima (Mallorca). You have the right of access, opposition, rectification and deletion of these data to be exercised by writing to the
aforementioned address,

De: YOLANDA BALIMSA contabilidad <contabilidad2@balimsa.com>

Enviado el: viernes, 3 de diciembre de 2021 10:55

Para: Pilar Darder <pilar@darder.com>

CC: joan@darder.com; abauza@darder.com

Asunto: RE: Devolucion Recibo Bancario Avanza (Ramon Darder Gabinete Asesor SCP)

Buenos dias,
La situacién no se ha resuelto y en breve vamos a pasar el recibo correspondiente al mes de noviembre.

Sentimos comunicarle que, si el recibo de noviembre también se nos devuelve, probablemente, tengamos que
paralizar los servicios nuevamente.

Rogamos resuelvan la situacion en la mayor brevedad posible.
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